汉马科技集团股份有限公司

 1

证券代码：600375          证券简称：*ST 汉马         编号：临 2024－067

汉马科技集团股份有限公司

风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●汉马科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”，“本公司”或“公

司”）于 2024 年 4 月 11 日披露《公司股票交易异常波动公告》后，2024 年 4月

11日，公司股票再次涨停。

●公司股票自 2024 年 4 月 8日至 2024 年 4月 11日连续四个交易日内日收

盘价格累计上涨幅度为 21.33%，同期申万宏源商用车指数（801096.SI）上涨

2.07%，同期上证指数下跌 1.14%，公司股票短期涨幅显著高于同期行业指数且

偏离同期上涨指数超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。公司股票交易存在

市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披

露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

●目前，上市公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱

汽车”）、安徽星马专用汽车有限公司(以下简称“星马专汽”)、安徽福马汽

车零部件集团有限公司(以下简称“福马零部件”)、安徽福马电子科技有限公

司(以下简称“福马电子”)、芜湖福马汽车零部件有限公司(以下简称“芜湖福

马”)正在进行预重整。上市公司及华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电

子、芜湖福马能否进入重整程序尚具有不确定性，重整能否成功也存在不确定

性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

●如法院依法裁定受理上市公司重整、和解和破产清算申请，上市公司股

票将在重整申请受理后被叠加实施退市风险警示（*ST），敬请广大投资者注意

投资风险，理性投资。

●公司因 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实

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施退市风险警示后，若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》9.3.11 条第

一款之规定的情形之一，公司股票将可能被终止上市。

如法院最终裁定上市公司重整不成功，上市公司将存在被法院宣告破产的

风险。如果上市公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.13

条的相关规定，上市公司股票将面临被终止上市的风险。

华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马五家子公司是上

市公司体系内的核心资产的重要组成部分及主要经营实体。如上述五家公司因

重整失败被宣告破产，上市公司将失去重要经营性资产，上市公司股票可能面

临终止上市风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

●2021 年以来，受国内重卡行业市场竞争加剧等因素影响，公司面临长期

亏损和较高的债务压力。根据公司披露的 2021-2023 年度经审计的财务报告，

公司合并报表口径近三年净利润均为负值。敬请广大投资者注意投资风险，理

性投资。

●公司所属商用车行业竞争激烈，行业集中度较高,市场竞争日益激烈，竞

争方式不断升级，公司市场份额将面临冲击的风险，进而对公司业绩产生不利

影响。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、二级市场交易风险

公司股票自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 11 日连续四个交易日内日收盘

价格累计上涨幅度为 21.33%，同期申万宏源商用车指数（801096.SI）上涨 2.07%，

同期上证指数下跌 1.14%，公司股票短期涨幅显著高于同期行业指数且偏离同期

上涨指数超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。公司股票交易存在市场情绪

过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信

息。

二、能否进入重整程序存在不确定性

上市公司与华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马已进入

预重整程序，但上述公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将及时披露有关

进展情况，不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理

工作。

三、公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险 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如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请，公司股票将在重整申

请受理后被叠加实施退市风险警示。

四、公司股票可能存在被终止上市的风险

公司因 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施

退市风险警示后，若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》9.3.11 条第一

款之规定的情形之一，公司股票将可能被终止上市。

如法院最终裁定上市公司重整不成功，上市公司将存在被法院宣告破产的风

险。如果上市公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.13

条的相关规定，上市公司股票将面临被终止上市的风险。

华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马五家子公司是上市

公司体系内的核心资产的重要组成部分及主要经营实体。如上述五家公司因重整

失败被宣告破产，上市公司将失去重要经营性资产，上市公司股票可能面临终止

上市风险。

五、经营业绩风险

2021 年以来，受国内重卡行业市场竞争加剧等因素影响，公司面临长期亏

损和较高的债务压力。根据公司披露的 2021-2023年度经审计的财务报告，公司

合并报表口径近三年净利润均为负值。

六、市场竞争加剧风险

公司所属商用车行业竞争激烈，行业集中度较高,市场竞争日益激烈，竞争

方式不断升级，公司市场份额将面临冲击的风险，进而对公司业绩产生不利影响。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信

息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司郑重提醒广大投资

者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2024年 4月 12日