浙商证券股份有限公司

关于浙文互联集团股份有限公司

5%以上股东解散清算相关事项的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙文

互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）2023 年向特定对

象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监

管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》《上市公司股东、董监高减持股份的

若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，对浙文互联 5%以

上股东解散清算的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、事项概述

浙文互联于 2023 年 8 月向杭州博文股权投资有限公司（以下简称“博文投

资”）定向增发 164,948,453 股股份。本次发行完成后，博文投资直接持有公司

11.09%的股份，成为公司控股股东；博文投资的一致行动人杭州浙文互联企业

管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）持有公司 5.38%的股

份，目前为公司第二大股东。

2024 年 1 月，杭州浙文互联的全体合伙人作出合伙决议，一致同意解散杭

州浙文互联并进行清算。同时，为完整承继相关不减持的承诺，2024 年 4 月 1

日，博文投资与杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司（以下简称“临安新

锦”）、上海鸣德企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鸣德”）分别

签署《一致行动协议》，约定在自杭州浙文互联持有的相应上市公司股份非交易

过户至临安新锦、上海鸣德之日起至 2025 年 2 月 23 日止的期间内（以下简称

“一致行动期间”），临安新锦、上海鸣德在参与上市公司股东大会并行使提名

权、提案权、表决权等股东权利时，与博文投资保持一致行动。在一致行动期

间内，博文投资及其一致行动人合计持有上市公司 244,948,453 股股份表决权，

占上市公司股份总数的 16.47%，本次解散清算前后博文投资及其一致行动人合

计持有的上市公司股份表决权数量未发生变动，博文投资仍为上市公司控股股

东，浙江省财政厅仍为上市公司实际控制人；本次解散清算未导致上市公司控

股股东、实际控制人发生变化。

二、拟解散清算企业的基本情况

（一）杭州浙文互联基本情况

名称 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所 浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号

执行事务合伙人 杭州浙文暾澜股权投资有限公司

出资额 200,100.00 万元

企业类型 有限合伙企业

经营范围

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

务）；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）

经营期限 2020-09-12 至 2030-09-11

统一社会信用代码 91330185MA2J1D5L28

截至本核查意见出具日，杭州浙文互联合伙人及其出资情况如下：

序号 合伙人信息
认缴出资额

（万元）

实缴出资额

（万元）

1 杭州浙文暾澜股权投资有限公司 256.0388 100

2 杭州博文股权投资有限公司 83,750 26,800

3 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 63,913.5192 20,480

4 上海鸣德企业管理合伙企业（有限合伙） 52,180.4420 16,720.3350

合计 200,100.00  64,100.3350

（二）本次解散清算的原因

杭州浙文互联成立于 2020 年 9 月，系浙江省文化产业投资集团有限公司

（以下简称“浙江文投”）基于布局数字经济产业，提升上市公司质量为目的，

联合杭州市临安区国有资本—临安新锦，以及上市公司骨干团队等民营资本—

上海鸣德，组成的产业发展联合投资主体。

2023 年 8 月，浙文互联完成向浙江文投全资子公司博文投资的定向增发。

本次发行完成后，博文投资、杭州浙文互联分别持有公司 16,494.85 万股和

8,000.00 万股股份，占公司发行后总股本的比例分别为 11.09%和 5.38%，博文

投资成为上市公司直接控股股东，浙江文投通过博文投资和杭州浙文互联控制

上市公司，浙江省财政厅为公司实际控制人。

杭州浙文互联的主要出资方经审慎协商，决定解散清算合伙企业的原因如

下：

1、以杭州浙文互联作为主体取得公司控制权的初始目的已不复存在；

2、博文投资、临安新锦、上海鸣德各出资方一致希望对浙文互联由间接持

股转为直接持股，以进一步明确所持有的浙文互联股票资产权属；

3、根据国资监管关于进一步缩减国有企业集团子公司层级的要求，以及浙

江文投将浙文互联作为二级重要子公司管理的规划定位，浙江文投亟需对博文

投资间接和直接持有的两部分浙文互联股权进行理清、整合，以便加强对浙文

互联的战略管控，促进上市公司经营发展质量的提升。

（三）本次解散清算的相关安排

1、股份分配

截至本核查意见出具日，杭州浙文互联持有公司 8,000 万股股票，占公司

总股本的 5.38%，均为无限售条件流通股且不存在质押、冻结等限制权利的情

形。

杭州浙文互联全体合伙人一致同意将杭州浙文互联解散并进行清算，根据

《杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）清算报告》，杭州浙文互联持有

的上市公司 80,000,000 股股份按实缴出资比例、通过非交易过户方式分配至杭

州浙文互联各合伙人，具体分配如下：

序号 合伙人信息
实缴出资额

（万元）

分配上市公司

股份数（股）

占上市公司股份总

数的比例（%）

1 杭州浙文暾澜股权投资有限公司 100 124,804 0.0084

2 杭州博文股权投资有限公司 26,800 33,447,563 2.25

3
杭州市临安区新锦产业发展集团

有限公司
20,480 25,559,929 1.72

4
上海鸣德企业管理合伙企业（有

限合伙）
16,720.3350 20,867,704 1.40

合计 64,100.3350 80,000,000 5.38

本次权益变动后，杭州浙文互联不再持有上市公司股份。

2、《一致行动协议》签署情况

为完整继承杭州浙文互联原相关承诺，博文投资于 2024 年 4 月 1 日，分别

与临安新锦、上海鸣德签署了《一致行动协议》，具体约定如下：

“1、在一致行动期间内，临安新锦、上海鸣德在参与上市公司股东大会并

行使提名权、提案权、表决权等股东权利时，与博文投资保持一致；具体而言，

博文投资与临安新锦、上海鸣德在参与股东大会并行使提名权、提案权、表决

权等股东权利前，应提前沟通协调，确保在行使提名权、提案权、表决权时作

出一致的意思表示；

2、本次一致行动安排的实施不应损害临安新锦、上海鸣德合法权益；

3、除非《一致行动协议》另有约定或相关方另行协商一致，任何一方均不

得单方解除《一致行动协议》或撤销、变更一致行动安排；

4、本次一致行动不构成临安新锦、上海鸣德对所持上市公司股份的转让、

股份代持或委托持有，临安新锦、上海鸣德仍为所持上市公司股份的所有人；

本次一致行动不影响临安新锦、上海鸣德对其持有的上市公司股份所享有的所

有权，及其基于所有权而享有的股东知情权、分红权、收益权、质押权、处分

权等权利；

5、一致行动期间为自杭州浙文互联持有的相应上市公司股份非交易过户至

临安新锦、上海鸣德名下之日起至 2025 年 2 月 23 日止。”

3、相关承诺继承情况

杭州浙文互联在公司向特定对象发行股票时，作出如下承诺：

（1）《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施能够得到切

实履行的承诺函》

（2）《关于保持上市公司独立性的承诺函》

（3）《关于避免同业竞争的承诺函》

（4）《关于规范关联交易的承诺函》

（5）《关于特定期间不减持上市公司股份的声明和承诺》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》

“第十六条……承诺人作出股份限售等承诺的，其所持有股份因司法强制执行、

继承、遗赠等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。”

杭州浙文互联作出的《关于特定期间不减持上市公司股份的声明和承诺》

属于“股份限售”承诺，杭州浙文互联解散后，各投资主体将完整承继杭州浙文

互联原股份在特定期间不减持的相关承诺。2024 年 4 月 1 日，博文投资、浙文

暾澜、临安新锦、上海鸣德分别签署了《承诺》，承诺在承继杭州浙文互联持有

的浙文互联股份后，将继续严格履行杭州浙文互联于 2022 年 7 月出具的《关于

特定期间不减持上市公司股份的声明和承诺》。此外，临安新锦、上海鸣德进一

步承诺，在其与博文投资签署的《一致行动协议》期限届满后，临安新锦、上

海鸣德“在减持浙文互联股票时，将继续按照博文投资的一致行动人遵守《上海

证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上

海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等届时有效的法律法规及规范性文件的相关要求，规范减持行为。”

杭州浙文互联作出的《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的

措施能够得到切实履行的承诺函》《关于保持上市公司独立性的承诺函》《关于

避免同业竞争的承诺函》《关于规范关联交易的承诺函》，系杭州浙文互联基于

上市公司控股股东身份作出的承诺，杭州浙文互联解散后，博文投资及其控股

子公司浙文暾澜将继续遵守该等承诺。

三、本次解散清算的合规性

（一）杭州浙文互联和博文投资关于特定期间不减持上市公司股份的承诺

2022 年 7 月，杭州浙文互联、博文投资分别出具了《关于特定期间不减持

上市公司股份的声明和承诺》，具体内容如下：

“1、自本次非公开发行定价基准日（即 2021 年 12 月 29 日）前 6 个月至本

承诺函出具日，本合伙企业/公司及本合伙企业/公司关联方未以任何方式减持浙

文互联的股票。

“2、自本承诺函出具日起至自本次非公开发行结束之日起 18 个月内，本合

伙企业/公司及关联方将不会以任何方式减持所持有的浙文互联的股票，亦不存

在任何减持计划。

“3、本承诺为不可撤销承诺，本承诺函自签署之日起对本合伙企业/公司及

本合伙企业/公司的关联方具有约束力，若本合伙企业/公司及本合伙企业/公司

的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归浙文互联所有，

同时本合伙企业/公司及关联方将依法承担由此产生的法律责任。”

（二）本次解散清算涉及的非交易过户不改变股票的非流通状态（限售承

诺）

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》

第十六条：“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持有股份因司法强制执行、继

承、遗赠等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。”

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》第二条：“特定股份在解除限售前发生非交易过户，

受让方后续对该部分股份的减持，适用本细则。”

2024 年 4 月 1 日，博文投资、浙文暾澜、临安新锦、上海鸣德分别签署了

《承诺函》，承诺在承继杭州浙文互联持有的浙文互联股份后，将继续严格履行

杭州浙文互联于 2022 年 7 月出具的《关于特定期间不减持上市公司股份的声明

和承诺》。

各投资主体完整承继了杭州浙文互联原股份在特定期间不减持的相关承诺。

因此，非交易过户的股票由于不减持承诺的继承，股票在过户前后的非流通状

态未发生改变，即杭州浙文互联持有的 5.38%股票，在非交易过户后仍然处于

非流通状态。

（三）非交易过户后博文投资及其一致行动人持有的股份比例未变

根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第十二条：“投资者在一个上市

公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者

可以实际支配表决权的股份。投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的

权益应当合并计算”。

本次变动前后持股情况：

1、杭州浙文互联解散前，博文投资及其一致行动人合计持有浙文互联

16.47%的股权，具体持股情况如下：

2、杭州浙文互联解散后，博文投资及其一致行动人合计持有浙文互联

16.47%的股权，具体持股情况如下：

杭州浙文互联解散及所持股份非交易过户后，在一致行动期间内：博文投

资将持有上市公司 198,396,016 股股份，占上市公司股份总数的 13.34%；博文

投资控制的一致行动人浙文暾澜（博文投资的控股子公司）将持有上市公司

124,804 股股份，占上市公司股份总数的 0.0084%；博文投资基于《一致行动协

议》的一致行动人临安新锦、上海鸣德合计持有上市公司 46,427,633 股股份，

占上市公司股份总数的 3.12%。博文投资及其一致行动人合计持有上市公司

244,948,453 股股份表决权，占上市公司股份总数的 16.47%。

综上，本次解散清算前后，在一致行动期间内，博文投资及其一致行动人

合计持有的上市公司股份比例未变。

四、核查意见

（一）保荐机构的核查程序

1、对浙文互联高级管理人员进行了访谈，了解杭州浙文互联解散清算的原

因；

2、查阅《公司法》《证券法》《中华人民共和国合伙企业法》《上市公司监

管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》《上市公司股东、董监高减持股份的

若干规定》《中国证券登记结算有限责任公司证券非交易过户业务实施细则》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规；

3、获取了博文投资、杭州浙文互联出具的《关于特定期间不减持上市公司

股份的声明和承诺》等相关承诺，核查博文投资、杭州浙文互联关于特定期间

不减持上市公司股份的承诺情况；

4、取得《杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）清算报告》，核查

非交易过户的股份分配情况；

5、取得合伙人决议及《一致行动人协议》，取得博文投资、浙文暾澜、临

安新锦、上海鸣德出具的《承诺函》，核查非交易过户的股份过入方在取得股份

后的一致行动和承诺情况。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）解散清算具有合理的原因；

本次浙文互联 5%以上股东的解散清算符合《上市公司监管指引第 4 号-上市公

司及其相关方承诺》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《中国证券

登记结算有限责任公司证券非交易过户业务实施细则》《上海证券交易所股票上

市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》等相关规定；本次解散清算涉及的非交易过户不改变股票的非流通

状态（限售承诺）；本次解散清算变动前后，在一致行动期间内，博文投资及其

一致行动人合计持有的上市公司股份比例未变。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙商证券股份有限公司《关于浙文互联集团股份有限公

司 5%以上股东解散清算相关事项的核查意见》的签章页）

保荐代表人（签名）:

 苗本增     华  佳

浙商证券股份有限公司

年   月   日