证券代码：688533    证券简称：上声电子    公告编号：2024-013

债券代码：118037    债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于股东减持公司可转债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093号文核准，苏

州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 6日向

不特定对象发行 520 万张可转换公司债券（以下简称为“上声转

债”），每张面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元。本次发行的可

转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023年 7月 6日至 2029年 7

月 5日。

公司股东苏州上声投资管理有限公司（以下简称“上声投资”）

配售“上声转债”1,365,000张，占发行总量 26.25%、苏州市相城区

元和街道集体资产经营公司及其一致行动人苏州市相城区无线电元

件一厂（以下简称“集体资产及其一致行动人”）合计配售“上声转

债”1,559,940张，占发行总量 30.00%。

公司于 2024年 2月 23日收到股东上声投资、集体资产及其一致

行动人的通知，获悉上述股东在 2024年 1月 16日至 2024年 2月 23

日期间，分别通过上海证券交易所债券交易系统以大宗交易方式合计

减持了“上声转债”1,161,080张，占发行总量的 22.33%。其中：股

东上声投资减持“上声转债”540,000张，占发行总量的 10.38%；股

东集体资产及其一致行动人减持“上声转债”621,080张，占发行总

量的 11.94%。

具体变动明细如下：

持有人名称

本次减持前

持有数量

（张）

本次减持前

占发行总量

的比例

本次

减持数量

（张）

本次减持后

持有数量

（张）

本次减持后

占发行总量

的比例

上声投资 1,365,000 26.25% 540,000 825,000 15.87%

集体资产
及其

一致行动人
1,559,940 30.00% 621,080 938,860 18.06%

合计 2,924,940 56.25% 1,161,080 1,763,860 33.93%

注：

1、上表中发行总量均为初始发行总量 5,200,000张。

2、上表中若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四

舍五入原因造成。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024年 2月 24日