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证券代码：600089        证券简称：特变电工       公告编号：临 2024-014

特变电工股份有限公司董监高集中竞价

减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。

重要内容提示：

 董事、监事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持前，公司董事、

总经理黄汉杰持有公司股份 2,158,234 股，占公司总股本的 0.04271%；公司董

事郭俊香持有公司股份 1,072,734 股，占公司总股本的 0.02123%；公司副总经

理胡有成持有公司股份 1,248,234股,占公司总股本的 0.02470%；公司副总经理

王益民持有公司股份 351,000 股，占公司总股本的 0.00695%；公司副总经理郭

金持有公司股份 858,000 股,占公司总股本的 0.01698%；公司副总经理吴微持有

公司股份 888,672股,占公司总股本的 0.01759%；公司总会计师白云罡持有公司

股份 910,000 股，占公司总股本的 0.01801%；公司董事会秘书焦海华持有公司

股份 926,250 股，占公司总股本的 0.01833%；公司监事蒋立志持有公司股份

13,618股，占公司总股本的 0.00027%。

 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，黄汉杰通过集中竞

价方式累计减持公司股份 535,500 股，占公司总股本的 0.01060%；郭俊香通过

集中竞价方式累计减持公司股份 260,000 股，占公司总股本的 0.00515%；胡有

成通过集中竞价方式累计减持公司股份 307,500股，占公司总股本的 0.00609%；

王益民通过集中竞价方式累计减持公司股份 87,700 股，占公司总股本的

0.00174%；郭金通过集中竞价方式累计减持公司股份 214,500股，占公司总股本

的 0.00425%；白云罡通过集中竞价方式累计减持公司股份 227,000 股，占公司

总股本的 0.00449%；焦海华通过集中竞价方式累计减持公司股份 231,500 股，

占公司总股本的 0.00458%；吴微、蒋立志未通过集中竞价方式减持公司股份。

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一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

黄汉杰 董事、监事、高级管理人员 2,158,234 0.04271% 其他方式取得：2,158,234股

郭俊香 董事、监事、高级管理人员 1,072,734 0.02123% 其他方式取得：1,072,734股

胡有成 董事、监事、高级管理人员 1,248,234 0.02470% 其他方式取得：1,248,234股

王益民 董事、监事、高级管理人员 351,000 0.00695% 其他方式取得：351,000股

郭金 董事、监事、高级管理人员 858,000 0.01698% 其他方式取得：858,000股

吴微 董事、监事、高级管理人员 888,672 0.01759% 其他方式取得：888,672股

白云罡 董事、监事、高级管理人员 910,000 0.01801% 其他方式取得：910,000股

焦海华 董事、监事、高级管理人员 926,250 0.01833% 其他方式取得：926,250股

蒋立志 董事、监事、高级管理人员 13,618 0.00027% 其他方式取得：13,618股

注 1：其他方式包括公司 2014 年首期限制性股票激励计划获授股份、参与公司配股认

购的股份、公司 2019年股票期权激励计划已行权股份及 2022年度资本公积金转增股本增加

的股份。

注 2：上述持股比例是以 2023年 9月 30日总股本为基数计算，下同。

上述减持主体无一致行动人。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二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

其他情形：1.披露的减持时间区间届满：黄汉杰、郭俊香、胡有成、吴微、白云罡、蒋立志；2.减持计划实施完毕：王益民、郭

金、焦海华。

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股

数量（股）

当前持股比

例

黄汉杰 535,500 0.01060% 2023/8/16～2024/2/15 集中竞价交易
12.9200－

13.3714
7,135,369.65

未完成：

4,058股
1,622,734 0.03212%

郭俊香 260,000 0.00515% 2023/8/16～2024/2/15 集中竞价交易
13.1600－

14.6900
3,559,000.00

未完成：

8,183股
812,734 0.01609%

胡有成 307,500 0.00609% 2023/8/16～2024/2/15 集中竞价交易
13.4462－

14.6200
4,160,590.00

未完成：

4,558股
940,734 0.01862%

王益民 87,700 0.00174% 2023/8/29～2024/2/8 集中竞价交易
14.3000－

14.7733
1,274,589.75 已完成 263,300 0.00521%

郭金 214,500 0.00425% 2023/8/16～2024/2/8 集中竞价交易
12.9100－

14.6200
2,937,095.00 已完成 643,500 0.01274%

吴微 0 0% 2023/8/16～2024/2/15 集中竞价交易 0－0 0
未完成：

222,168股
888,672 0.01759%

白云罡 227,000 0.00449% 2023/8/16～2024/2/15 集中竞价交易
13.2400－

14.3105
3,141,420.00

未完成：

500股
683,000 0.01352%

焦海华 231,500 0.00458% 2023/8/16～2024/2/8 集中竞价交易
13.2983－

14.6300
3,100,911.50 已完成 694,750 0.01375%

蒋立志 0 0% 2023/8/16～2024/2/15 集中竞价交易 0－0 0
未完成：

3,404股
13,618 0.00027%

 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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

  √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持

 □未实施 √已实施

吴微、蒋立志未实施减持，其他人员均已实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）

 □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划

□是 √否

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年 2月 24日