证券代码：600141        证券简称：兴发集团       公告编号：临 2023-005

债券代码：110089        债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司部分董监高集中

竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事程亚利先生持有公司股票 90,000 股，占公司总股本的 0.0081%；副总经理

杨铁军先生持有公司股票 126,000股，占公司总股本的 0.0113%；副总经理刘畅

女士持有公司股票 102,000股，占公司总股本的 0.0092%；董事会秘书鲍伯颖先

生持有公司股票 54,000 股，占公司总股本的 0.0049%；职工监事李美辉先生持

有公司股票 60,000 股，占公司总股本的 0.0054%；监事龚军先生持有公司股票

60,000 股，占公司总股本的 0.0054%；监事陈芳女士持有公司股票 40,180 股，

占公司总股本的 0.0036%；职工监事谢娟女士持有公司股票 37,500 股，占公司

总股本的 0.0034%。

 减持计划的主要内容

公司于 2022 年 10 月 29 日、11 月 30 日分别披露了《部分董事、监事集中

竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2022-115）、《部分董事、高级管理人员

集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2022-121）。上述减持主体因个人

资金需求，拟自 2022年 11月 21日至 2023年 5月 21日及 2022年 12 月 22日至

2023 年 6 月 22 日期间按规定在不超过其所持公司股份 25%的范围内且根据其持

有股份限售规定实施减持,减持价格按市场价格确定。上述减持主体计划减持总

股数不超过 142,300 股，不超过目前公司总股本的 0.0128%。

 减持计划的实施结果情况

公司于 2023年 2月 17日收到董事程亚利先生、副总经理杨铁军先生、副总

经理刘畅女士、董事会秘书鲍伯颖先生、职工监事李美辉先生、监事龚军先生、

监事陈芳女士、职工监事谢娟女士的《减持股份实施结果告知函》。截至本公告

日，董事程亚利先生累计减持 22,500 股，占公司总股本的 0.0020%；副总经理

杨铁军先生累计减持 31,500 股，占公司总股本的 0.0028%；副总经理刘畅女士

累计减持 25,500 股，占公司总股本的 0.0023%；董事会秘书鲍伯颖先生累计减

持 13,500 股，占公司总股本的 0.0012%；职工监事李美辉先生累计减持 15,000

股，占公司总股本的 0.0013%；监事龚军先生累计减持 15,000 股，占公司总股

本的 0.0013%；监事陈芳女士累计减持 9,900 股，占公司总股本的 0.0009%；职

工监事谢娟女士累计减持 9,300股，占公司总股本的 0.0008%。本次减持计划已

经实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

程亚利
董事、监事、高级

管理人员
90,000 0.0081% 其他方式取得：90,000 股

杨铁军
董事、监事、高级

管理人员
126,000 0.0113%

集中竞价交易取得：

36,000 股

其他方式取得：90,000 股

刘畅
董事、监事、高级

管理人员
102,000 0.0092%

集中竞价交易取得：

12,000 股

其他方式取得：90,000 股

鲍伯颖
董事、监事、高级

管理人员
54,000 0.0049%

集中竞价交易取得：

6,000股

其他方式取得：48,000 股

李美辉
董事、监事、高级

管理人员
60,000 0.0054%

集中竞价交易取得：

60,000 股

龚军
董事、监事、高级

管理人员
60,000 0.0054%

集中竞价交易取得：

60,000 股

陈芳
董事、监事、高级

管理人员
40,180 0.0036%

集中竞价交易取得：

40,180 股

谢娟
董事、监事、高级

管理人员
37,500 0.0034%

集中竞价交易取得：

37,500 股

注：其他方式取得是指通过公司 2019 年限制性股票激励计划取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东

名称

减持数

量（股）

减持

比例
减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股

数量（股）

当前持股

比例

程亚利 22,500 0.0020%
2023/2/17～

2023/2/17

集中竞价

交易
30.425－30.425 684,555.85 已完成 67,500 0.0061%

杨铁军 31,500 0.0028%
2023/2/16～

2023/2/16

集中竞价

交易
31.02－31.04 977,310 已完成 94,500 0.0085%

刘畅 25,500 0.0023%
2023/2/17～

2023/2/17

集中竞价

交易
30.353－30.375 774,490 已完成 76,500 0.0069%

鲍伯颖 13,500 0.0012%
2023/2/16～

2023/2/16

集中竞价

交易
30.65－30.75 414,895 已完成 40,500 0.0036%

李美辉 15,000 0.0013%
2023/2/16～

2023/2/16

集中竞价

交易
30.64－30.64 459,600 已完成 45,000 0.0040%

龚军 15,000 0.0013%
2023/2/16～

2023/2/16

集中竞价

交易
30.635－30.635 459,522 已完成 45,000 0.0040%

陈芳 9,900 0.0009%
2023/2/16～

2023/2/16

集中竞价

交易
30.62－30.67 303,603 已完成 30,280 0.0027%

谢娟 9,300 0.0008%
2023/2/16～

2023/2/16

集中竞价

交易
30.56－30.56 284,208 已完成 28,200 0.0025%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2023 年 2月 18日