证券代码：600745         证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2023-008

转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于公司股东进行约定购回式证券交易暨股东权益变

动的提示性公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股东进行约定购回式证券交易及被动稀释，不触及要

约收购

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 2月 8日收到公司持

股 5%以上股东昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称

“昆明产投”）出具的《简式权益变动报告书》，昆明产投将其持有的本公司无限

售流通股累计 11,718,858 股与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证

券交易，本次权益变动导致昆明产投的持股比例降至 5%以下，且权益变动比例

超过 1%。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称： 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所： 云南省昆明市西山区人民西路 315 号云投财富商业广场 b2

幢 23层 2301室

执行事务合伙人： 云南锦苑股权投资基金管理有限公司（委派代表：刘海兰）

认缴出资额： 1,160,100万元

统一社会信用代码： 91530112MA6NQ6JAXK

企业类型及经济性质： 有限合伙企业

经营范围： 从事对未上市的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投

资及相关咨询服务（未按规定在中国证券投资基金业协会登

记备案的，不得从事与私募基金相关业务）（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2019年 04月 19日

经营期限： 2019年 04月 19日至 2029年 04月 18日

通讯地址： 云南省昆明市西山区人民西路 315 号云投财富商业广场 b2

幢 23层 2301室

主要合伙人名称： 普通合伙人：云南锦苑股权投资基金管理有限公司，持有财

产份额比例为 0.01%；

有限合伙人：昆明产业开发投资有限责任公司，持有财产份

额比例为 99.99%；

（二）本次权益变动情况

本次权益变动前，昆明产投持有公司股份数为 70,576,158股，占公司当时总

股份数的比例为 6.28%。截至本公告日，昆明产投持有公司股份数为 58,857,358

股，占公司总股份数的比例为 4.72%。

本次权益变动涉及的昆明产投进行约定购回式证券交易情况如下：

股东名称 初始交易日 期限 参与交易证券公司
交易数量

（万股）

昆明产投 2022/9/7 一年 国泰君安证券股份有限公司 170.67

昆明产投 2022/9/16 一年 国泰君安证券股份有限公司 421.21

昆明产投 2023/2/7 一年 国泰君安证券股份有限公司 580.00

本次权益变动期间，因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、实施

股权激励计划及闻泰转债持有人转股导致公司股份总数由 1,124,033,709 股增加

至 1,246,345,178股，昆明产投的持股比例被动稀释。

本次权益变动前后股东持股情况如下：

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有公司股份 本次权益变动后持有公司股份

持有数量（股）
占公司当时

总股本比例
持有数量（股）

占公司总股

本比例

昆明产投 无限售流通股 70,576,158 6.28% 58,857,358 4,72%

合计 / 70,576,158 6.28% 58,857,358 4.72%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动为股东进行约定购回式证券交易及被动稀释，不触及要约

收购。本次交易符合《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关规定。

2、本次交易的股东不是公司控股股东或实际控制人，不会导致控股股东、

实际控制人发生变化。

3、待购回期间，上述进行约定购回式证券交易的股份（以下简称“标的股

份”）对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照

昆明产投的意见行使。

4、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送

股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于昆明产投。

5、本次权益变动信息披露义务人已按《中华人民共和国证券法》《上市公司

收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益

变动报告书》等有关规定编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《闻泰科技股份有限公司简式权益

变动报告书》。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月九日