# 科博达技术股份有限公司 关于股东减持计划完成暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示:

- 股东持股的基本情况
- 1、本次减持计划实施前,科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上股东上海富婕企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海富婕")与 上海瀛日企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海瀛日")、上海鼎韬企业 管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海鼎韬")、上海张江汉世纪股权投资合 伙企业(有限合伙)(以下简称"张江汉世纪")为一致行动人, 四者合计持有公司 股份 55,891,657 股,占公司总股本的 13.8312%。
- 2、上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份, 且已于 2022 年 10 月 17 日解除限售并上市流通。上述股东不是公司控股股东,本次减持不会导致公司控 股权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

#### ● 减持计划的实施结果情况

1、2022年11月4日,公司披露了《科博达技术股份有限公司股东减持股份 计划公告》(公告编号: 2022-067), 上海富婕、上海瀛日、上海鼎韬、张江汉世 纪拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的公司股份,共计 12,044,532 股, 占公司总股本的 2.9806%。其中,上海富婕计划通过集中竞价减持不超过 2,151,600 股,大宗交易减持不超过 3,745,306 股,上海瀛日计划通过集中竞价减 持不超过 623,700 股, 大宗交易减持不超过 1,085,756 股, 上海鼎韬计划通过集 中竞价减持不超过 1,113,000 股,大宗交易减持不超过 1,937,392 股,张江汉世纪 计划通过集中竞价减持不超过 151,600 股, 大宗交易减持不超过 1,236,178 股。 通过竞价交易方式减持的,自公告披露日起 15 个交易日后开始实施:通过大宗 交易及协议转让方式减持的,自公告披露日起3个交易日后开始实施。

2、2022年1月13日,公司收到了上海富婕发来的《关于上海富婕及其一致行动人完成减持科博达股票的告知函》,截至2022年1月13日,上海富婕、上海瀛日、上海鼎韬、张江汉世纪已累计减持12,044,499股,其中,通过集中竞价累计减持了4,039,900股,占公司总股本的0.9997%,通过大宗交易累计减持了8,004,599股,占公司总股本的1.9809%。本次减持计划实施完毕。

### 一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称                   | 股东身份           | 持股数量<br>(股) | 持股比例    | 当前持股股份来源              |
|------------------------|----------------|-------------|---------|-----------------------|
| 上海富婕企业管理合伙企<br>业(有限合伙) | 5%以上非<br>第一大股东 | 25,270,619  | 6.2536% | IPO 前取得: 25,270,619 股 |
| 上海瀛日企业管理合伙企<br>业(有限合伙) | 5%以下股<br>东     | 12,984,919  | 3.2133% | IPO 前取得: 12,984,919 股 |
| 上海鼎韬企业管理合伙企<br>业(有限合伙) | 5%以下股<br>东     | 12,984,919  | 3.2133% | IPO 前取得: 12,984,919 股 |
| 上海张江汉世纪股权投资 合伙企业(有限合伙) | 5%以下股<br>东     | 4,651,200   | 1.1510% | IPO 前取得: 4,651,200 股  |

### 上述减持主体存在一致行动人:

|     | 股东名称                      | 持股数量<br>(股) | 持股比例     | 一致行动关系形成原因   |
|-----|---------------------------|-------------|----------|--|
| 第一组 | 上海富婕企业管理合伙企业<br>(有限合伙)    | 25,270,619  | 6.2536%  | 柯桂华为上海富婕普通合伙人<br>(GP)及执行事务合伙人。                             |
|     | 上海瀛日企业管理合伙企业<br>(有限合伙)    | 12,984,919  | 3.2133%  | 柯炳华为上海瀛日普通合伙人<br>(GP)及执行事务合伙。                              |
|     | 上海鼎韬企业管理合伙企业 (有限合伙)       | 12,984,919  | 3.2133%  | 柯磊为上海鼎韬普通合伙人及<br>执行事务合伙人(GP);柯桂华、<br>柯炳华、柯磊为一致行动人。         |
|     | 上海张江汉世纪股权投资合<br>伙企业(有限合伙) | 4,651,200   | 1.1510%  | 科博达投资控股为张江汉世纪<br>普通合伙人(GP);同时,科博<br>达投资控股的实控人为柯桂华、<br>柯炳华。 |
|     | 合计                        | 55,891,657  | 13.8312% |  |

## 二、减持计划的实施结果

## (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

## 减持计划实施完毕

| 股东名称                          | 减持数量 (股)  | 减持比<br>例 | 减持期间                     | 减持方式                | 减持价格<br>区间<br>(元/股) | 减持总金额<br>(元)   | 减持完<br>成情况 | 当前持股数<br>量(股) | 当前持股比例  |
|-------------------------------|-----------|----------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|
| 上海富婕企业管理<br>合伙企业(有限合<br>伙)    | 5,896,906 | 1.4593%  | 2022/11/29~<br>2023/1/13 | 集中竞价<br>交易、大<br>宗交易 | 62.00—<br>71.51     | 377,752,385.00 | 已完成        | 19,373,713    | 4.7943% |
| 上海瀛日企业管理<br>合伙企业(有限合<br>伙)    | 1,709,456 | 0.4230%  | 2022/11/29~<br>2023/1/9  | 集中竞价<br>交易、大<br>宗交易 | 62.00 —<br>71.50    | 109,697,471.00 | 已完成        | 11,275,463    | 2.7903% |
| 上海鼎韬企业管理<br>合伙企业(有限合<br>伙)    | 3,050,392 | 0.7549%  | 2022/11/29~<br>2023/1/6  | 集中竞价<br>交易、大<br>宗交易 | 62.00 —<br>71.40    | 195,612,365.00 | 已完成        | 9,934,527     | 2.4584% |
| 上海张江汉世纪股<br>权投资合伙企业<br>(有限合伙) | 1,387,745 | 0.3434%  | 2022/11/15~<br>2022/12/1 | 集中竞价<br>交易、大<br>宗交易 | 61.33 —<br>66.50    | 87,622,596.80  | 已完成        | 3,263,455     | 0.8076% |

- (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
- (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
- (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到
- (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会 2023年1月14日