证券代码：603113      证券简称：金能科技          公告编号：2022-153

债券代码：113545      债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于控股股东减持比例超过 1%的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于控股股东及其一致行动人履行已披露的股份减持计划

而进行的减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变

化。

 本次权益变动后，公司控股股东秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦

璐女士合计持有公司股份比例将由 51.8327%减少至 50.6637%。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 1 日收到公司

控股股东秦庆平先生发送的通知，其于 2022 年 12 月 1 日通过大宗交易方式减

持公司股份 2,000,000股，占公司总股本的 0.2339%；此前通过集中竞价交易方

式减持公司股份 7,995,500 股，占公司总股本的 0.9351%；合计减持公司股份

9,995,500 股，占公司总股本的 1.1689%。本次权益变动后，公司控股股东秦庆

平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士持有公司股份比例由 51.8327%减少至

50.6637%。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、 本次权益变动基本情况

信息披露

义务人

名称 秦庆平

住所 山东省德州市齐河县城区齐安大街 269号

权益变动

时间
2022年 12月 1日

权益变动

明细
减持方式 减持期间 股份种类

减持股份

数（股）

减持比例

（%）

集中竞价
9月 20日-

11月 30日

人民币普

通股
7,995,500 0.9351%

大宗交易 12月 1日

人民币普

通股
2,000,000 0.2339%

1、自 2020 年 4 月 20 日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，截至

2022年 12月 1日，公司总股本为 855,085,489股，控股股东秦庆平先生合计减

持公司股份 9,995,500 股。综上，截至 2022 年 12 月 1 日，公司控股股东秦庆

平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士合计持有公司股份比例由 51.8327%减

少至 50.6637%，持股变动为 1.169%。可转换公司债券具体转股情况将在本季度

结束后进行公告。

2、本次权益变动不存在违反《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改

革的意见》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》等法律法规相关规定情形，不存在违反股东相关承诺的情形。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份的

情况

股东

名称
股份性质

本次变动前

持有股份数

量（股）

本次变动前

持股占总股

本比例

（%）

本次变动后

持有股份数

量（股）

本次变动后

持股占总股

本比例

（%）

秦庆平
无限售条件

股份
327,905,244 38.3477% 317,909,744 37.1787%

王咏梅
无限售条件

股份
18,808,200 2.1996% 18,808,200 2.1996%

秦璐
无限售条件

股份
96,500,000 11.2854% 96,500,000 11.2854%

合计 - 443,213,444 51.8327% 433,217,944 50.6637%

注：本次减持后，王咏梅直接持有公司 16,545,000 股股份，通过齐河君创、齐河君和间接

持有公司 2,263,200股股份。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3、本次权益变动为履行以下减持计划：

公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站披露了《金能科技股份有限

公司控股股东、董监高减持股份计划公告》（公告编号 2022-097），公司控股

股东秦庆平先生拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过 10,000,000 股，

其一致行动人秦璐女士以上述减持方式减持不超过 10,000,000 股，二人合计减

持不超过 20,000,000 股股份，即不超过公司总股份的 2.3389%。通过集中竞价

交易方式减持的，拟自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内，

在任意连续 90日内减持股份总量不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减

持的，拟自本减持计划披露之日起 3 个交易日后的六个月内，在任意连续 90 日

内减持股份总量不超过公司总股本的 2%。截至本公告披露日，秦庆平先生通过

大宗交易方式减持公司股份 2,000,000股，占公司总股本的 0.2339%；通过集中

竞价交易方式减持公司股份 7,995,500 股，占公司总股本的 0.9351%,符合相关

减持规定。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年 12月 2日