1

证券代码：603129        证券简称：春风动力        公告编号：2022-056

浙江春风动力股份有限公司

关于控股股东一致行动人、部分董事高管减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 控股股东一致行动人、部分董事高管持股的基本情况

本次减持计划实施前，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）控

股股东春风控股集团有限公司（以下简称“春风控股”）一致行动人重庆春风投

资有限公司（以下简称“重庆春风”）持有公司股份 13,132,087股，占公司总股

本的 8.7502%；春风控股一致行动人林阿锡持有公司股份 3,601,890 股，占公司

总股本的 2.4000%；春风控股一致行动人赖金法持有公司股份 1,210,161 股，占

公司总股本的 0.8064%；春风控股一致行动人赖雪花持有公司股份 1,010,161股，

占公司总股本的 0.6731%；公司董事、常务副总经理高青持有公司股份 215,000

股，占公司总股本的 0.1433%；公司董事、副总经理倪树祥持有公司股份 177,500

股，占公司总股本的 0.1183%；公司副总经理陈志勇持有公司股份 173,400 股，

占公司总股本的 0.1155%；公司董事会秘书周雄秀持有公司股份 160,200 股，占

公司总股本的 0.1067%；公司副总经理陈柯亮持有公司股份 140,000 股，占公司

总股本的 0.0933%。

 减持计划的进展情况

公司于 2022 年 8 月 9 日披露了《浙江春风动力股份有限公司关于控股股东

一致行动人、部分董事高管减持股份计划公告》（公告编号：2022-033）。重庆

春风、林阿锡、赖金法、赖雪花、高青、倪树祥、陈志勇、周雄秀、陈柯亮（以

下简称“减持股东”），计划以大宗交易或集中竞价交易方式分别减持其所持有

的公司股份不超过 480,000 股、500,000 股、200,000 股、300,000 股、46,250

股、8,750股、15,900 股、19,575 股、5,000 股，减持比例分别不超过公司股份

总数的 0.3198%、0.3332%、0.1333%、0.1999%、0.0308%、0.0058%、0.0106%、

0.0130%、0.0033%。

公司近日收到减持股东的通知，截至 2022 年 10 月 26 日，春风控股一致行

动人重庆春风已通过集中竞价交易方式减持公司股份累计 417,153股，占公司总

股本的 0.2780%；春风控股一致行动人赖金法已通过集中竞价交易方式减持公司

股份累计 199,800股，占公司总股本的 0.1331%；春风控股一致行动人赖雪花已

通过集中竞价交易方式减持公司股份累计 115,600股，占公司总股本的 0.0770%；

公司董事、常务副总经理高青已通过集中竞价交易方式减持公司股份累计

10,000股，占公司总股本的 0.0067%；公司董事、副总经理倪树祥已通过集中竞

价交易方式减持公司股份累计 8,700股，占公司总股本的 0.0058%；公司副总经

理陈志勇已通过集中竞价交易方式减持公司股份累计 15,900 股，占公司总股本

的 0.0106%；公司董事会秘书周雄秀已通过集中竞价交易方式减持公司股份累计

17,500股，占公司总股本的 0.0117%；公司副总经理陈柯亮已通过集中竞价交易

方式减持公司股份累计 5,000股，占公司总股本的 0.0033%；春风控股一致行动

人林阿锡未减持公司股份。本次减持计划尚未实施完毕。具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

重庆春风 5%以上非第一大股东 13,132,087 8.7502% IPO前取得：13,132,087股

林阿锡 5%以下股东 3,601,890 2.4000% IPO前取得：3,601,890股

赖金法 5%以下股东 1,210,161 0.8064% IPO前取得：1,210,161股

赖雪花 5%以下股东 1,010,161 0.6731% IPO前取得：1,010,161股

高青 董事、监事、高级管理人员 215,000 0.1433%
IPO前取得：55,000股

其他方式取得：160,000股

倪树祥 董事、监事、高级管理人员 177,500 0.1183%
IPO前取得：45,000股

其他方式取得：132,500股

陈志勇 董事、监事、高级管理人员 173,400 0.1155%
IPO前取得：33,000股

其他方式取得：140,400股

周雄秀 董事、监事、高级管理人员 160,200 0.1067%
IPO前取得：8,200股

其他方式取得：152,000股

陈柯亮 董事、监事、高级管理人员 140,000 0.0933%
IPO前取得：16,000股

其他方式取得：124,000股

注：其他方式取得为股权激励方式取得。

上述减持主体存在一致行动人:

 股东名称
持股数量

（股）
持股比例 一致行动关系形成原因

第一组

春风控股 45,000,808 29.9851% 春风控股实际控制人系公司董事长赖国贵

重庆春风 13,132,087 8.7502%
因重庆春风实控人赖国强与赖国贵亲属关系构成一

致行动人

林阿锡 3,601,890 2.4000% 因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人

赖金法 1,210,161 0.8064% 因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人

赖雪花 1,010,161 0.6731% 因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人

全益平 500,000 0.3332% 因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人

赖民杰 461,238 0.3073% 因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人

赖冬花 90,000 0.0600% 因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人

合计 65,006,345 43.3153% —

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入

所致。

二、减持计划的实施进展

（一）减持股东因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名

称

减持数

量

（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格区

间（元/股）

减持总金额

（元）

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

重庆春

风
417,153 0.2780%

2022/9/8～

2022/10/26

集中竞

价交易
140.39-171.62 63,317,441.00 12,714,934 8.4723%

林阿锡 0 0.0000%

2022/8/30

～

2022/10/26

集中竞

价交易
0.00-0.00 0.00 3,601,890 2.4000%

赖金法 199,800 0.1331%

2022/8/30

～

2022/8/31

集中竞

价交易
157.43-158.87 31,645,647.00 1,010,361 0.6732%

赖雪花 115,600 0.0770%
2022/8/30

～2022/9/9

集中竞

价交易
157.30-172.50 18,952,585.00 894,561 0.5961%

倪树祥 8,700 0.0058%
2022/9/1～

2022/9/1

集中竞

价交易
158.50-158.50 137,895.00 168,800 0.1125%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本所要求的其他事项

公司将持续关注上述股东减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信

息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以

及相关条件成就或消除的具体情形等

截至本公告日，减持股东本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，上述

减持主体将根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况决定是否继

续实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定对减

持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

陈志勇 15,900 0.0106%
2022/8/30

～2022/9/1

集中竞

价交易
158.00-168.00 2,547,380.00 157,500 0.1049%

陈柯亮 5,000 0.0033%
2022/9/1～

2022/9/1

集中竞

价交易
163.50-165.50 821,500.00 135,000 0.0900%

周雄秀 17,500 0.0117%
2022/8/30

～2022/9/1

集中竞

价交易
159.00-162.97 2,848,025.00 142,700 0.0951%

高青 10,000 0.0067%
2022/9/9～

2022/9/9

集中竞

价交易
170.00-170.00 1,700,000.00 205,000 0.1366%

（三）其他风险

本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司

股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件

等规定的情况；相关减持主体将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及

时履行信息告知及披露义务。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2022年 10月 28日