证券代码：603871        证券简称：嘉友国际         公告编号：2022-073

转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人权益变动超过 5%

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于公司实施 2021 年年度权益分派方案及公司可转债转

股，使控股股东嘉信益及其一致行动人韩景华、孟联持股数量增加，持股比例被

动减少 5.18%，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

 本次权益变动前，嘉信益及其一致行动人韩景华、孟联合计持有公司股

份 160,955,400 股，占公司总股本的 50.78%。本次权益变动后，嘉信益及其一

致行动人韩景华、孟联合计持有公司股份 225,337,560 股，占公司总股本的

45.60%。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉友国际”）因实施 2021

年年度权益分派方案及公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股，截至

2022年 7月 21日，公司总股本增加至 494,157,402 股，控股股东嘉信益（天津）

资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉信益”）及其一致行动人韩景华、

孟联持股数量由 160,955,400 股增加至 225,337,560 股，持股比例由 50.78%下

降至 45.60%，被动减少 5.18%，具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人一：嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）

（1）嘉信益基本情况

企业名称 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所 天津生态城动漫中路 126号动漫大厦 C区二层 209（TG第 9号）

执行事务合伙人 韩景华

注册资本 3,000万元

统一社会信用代码 911201163410350929

类型 有限合伙企业

经营范围
资产管理；信息系统开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

合作期限 2015年 06月 24日至 2035年 06月 23日

主要合伙人 韩景华持有 59.28%份额；孟联持有 30.72%份额

通讯方式 天津生态城动漫中路 126号动漫大厦 C区二层 209（TG第 9号）

（2）嘉信益主要合伙人情况

姓名 韩景华 孟联

性别 男 女

国籍 中国 中国

长期居住地 北京 北京

是否取得其他国家

或者地区的居留权
否 否

在公司任职或其他

公司兼职情况

嘉信益（天津）资产管理合伙企业

（有限合伙）、嘉信益德（天津）资

产管理合伙企业（有限合伙）执行

事务合伙人，贵州嘉隆矿业有限公

司执行董事，嘉友国际董事长。

天鼎云泓企业发展管理（北京）

有限公司执行董事，嘉友国际董

事、总经理。

（3）嘉信益股权结构

2、信息披露义务人二：韩景华

姓名 韩景华

性别 男

身份证件号码 1526011973**

国籍 中国

住所 内蒙古乌兰察布市

通讯地址 北京市石景山区城通街 26号院 2号楼 23-24层

通讯方式 010-88998888

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

3、信息披露义务人三：孟联

姓名 孟联

性别 女

身份证件号码 1101081971**

国籍 中国

住所 北京市海淀区

通讯地址 北京市石景山区城通街 26号院 2号楼 23-24层

通讯方式 010-88998888

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

韩景华、孟联为公司实际控制人，嘉信益为公司控股股东。韩景华和孟联在

公司首次公开发行股票并上市前签署《一致行动人协议》，协议约定双方在重大

决策中保持一致，双方为一致行动人；韩景华持有嘉信益 59.28%份额，孟联持有

嘉信益 30.72%份额，综上，嘉信益、韩景华、孟联为一致行动人。

（二）本次权益变动情况

1、持股数量因公司实施 2021 年年度权益分派方案而增加

经 2021年年度股东大会审议通过，公司实施 2021年年度权益分派方案，以

股权登记日（2022 年 6 月 8 日）登记的总股本 316,972,433 股为基数，每股派

发现金红利 0.5元（含税），以资本公积金每股转增 0.4股。

嘉信益及其一致行动人韩景华、孟联持股数量因公司实施 2021 年年度权益

分派方案，持股数量由 160,955,400 股增加至 225,337,560 股，持股比例不变，

仍为 50.78%，具体情况如下：

股东

名称

股份

性质

股份

种类

转增前 变动数
注

转增后

持股数量

（股）

持股

比例

转增

（股）

持股数量

（股）

持股

比例

嘉信益

无限售

条件流

通股

人民

币普

通股

88,719,500 27.99% 35,487,800 124,207,300 27.99%

韩景华

无限售

条件流

通股

人民

币普

通股

47,575,512 15.01% 19,030,205 66,605,717 15.01%

孟联

无限售

条件流

通股

人民

币普

通股

24,660,388 7.78% 9,864,155 34,524,543 7.78%

合计 160,955,400 50.78% 64,382,160 225,337,560 50.78%

注：上述新增无限售条件流通股份于 2022年 6月 10日起上市流通。

2、持股比例因公司可转债转股而减少

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1341 号文核准，公司于 2020

年 8 月 5 日向社会公开发行可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，

发行总额 72,000万元，期限 6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280

号文同意，公司可转债于 2020 年 9 月 7 日起在上海证券交易所上市交易，债券

简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。“嘉友转债”自 2021年 2月 18日起

可转换为公司股份，初始转股价格为 24.82 元/股，最新转股价格为 12.73 元/

股。

因公司股票自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 7 月 1 日连续 23 个交易日内有

15 个交易日的收盘价格高于“嘉友转债”转股价格的 130%，根据公司《公开发

行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“嘉友转债”的有条件赎回条款。

公司于 2022 年 7 月 1 日召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提

前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照 100.584

元/张的赎回价格，对赎回登记日（2022年 7 月 25日）登记在册的“嘉友转债”

全部赎回。本次提前赎回完成后，“嘉友转债”将自 2022年 7月 26 日起在上海

证券交易所摘牌。

截至 2022年 7 月 21日，累计共有 641,947,000 元“嘉友转债”已转换成公

司股份，累计因转股形成的股份数量为 50,415,462 股，公司总股本增加至

494,157,402股，嘉信益及其一致行动人韩景华、孟联持股数量不变，持股比例

由 50.78%下降至 45.60%，被动减少 5.18%。

嘉信益及其一致行动人韩景华、孟联本次权益变动情况如下：

股东

名称

股份

性质

股份

种类

本次权益变动前 本次权益变动后 被动

减少

比例

持股数量

（股）

持股

比例

持股数量

（股）

持股

比例

嘉信益
无限售条

件流通股

人民币

普通股
88,719,500 27.99% 124,207,300 25.14% 2.85%

韩景华
无限售条

件流通股

人民币

普通股
47,575,512 15.01%  66,605,717 13.48% 1.53%

孟联
无限售条

件流通股

人民币

普通股
24,660,388 7.78%  34,524,543 6.99% 0.79%

合计 160,955,400 50.78% 225,337,560 45.60% 5.18%

注：合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，系四舍五入所致。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、所涉及后续事项

本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公

司的治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不触及要约收购，内容详

见《嘉友国际简式权益变动报告书》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年 7月 26日