证券代码：600330       证券简称：天通股份      公告编号：临 2022-055

天通控股股份有限公司

关于减持公司所持其他上市公司股份计划到期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开的八届十

三次董事会及2021年12月29日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易的议案》，同意授权公司管理

层自亚光科技集团股份有限公司（证券代码：300123，以下简称“亚光科技”）对

本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易、

协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技52,572,360股股

份，占其总股本的5.22%。其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日

内，减持股份的总数不超过亚光科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意

连续90个自然日内，减持股份的总数不超过亚光科技总股本的2%；采用协议转让

的，减持股份的总数不低于亚光科技总股本的5%，且受让比例不低于亚光科技总

股本的5%。详见公司于2021年12月14日披露的《关于减持公司所持其他上市公司

股份暨关联交易公告》（公告编号：临2021-059）。

二、本次减持计划实施情况

本次减持计划于 2022 年 7 月 5 日到期，在减持期间内公司未减持亚光科技

股份。截至本公告披露日，公司持有亚光科技 52,572,360 股股份，占其总股本

的 5.22%。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二二年七月七日