证券代码：603588        证券简称：高能环境        公告编号：2022-060

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于择机减持玉禾田环境发展集团股份有限公司

股票的公告

重要内容提示：

● 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

金昌高能时代材料技术有限公司（以下简称“金昌高能”，曾用名：深圳市鑫卓

泰投资管理有限公司）拟择机减持玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称

“玉禾田”）股份总数不超过 1,660.80万股，减持价格按照减持时市场价格确定，

且根据金昌高能在玉禾田首次公开发行时所作的关于所持股份锁定及减持意向

的承诺，减持价格不低于其发行价，即不低于 14.11元/股（复权价）。

● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次交易经公司 2022 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第五次会议审议

通过，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：本次减持计划将根据市场情况、玉禾田股价情况等情形决定

是否实施及如何实施，本次减持计划存在时间、数量、价格的不确定性，存在是

否按期实施完成的不确定性。由于证券市场股价波动性大，减持收益存在较大的

不确定性。

一、交易概述

为满足公司经营管理需要，金昌高能拟通过集中竞价交易方式及大宗交易方

式择机减持玉禾田股份总数不超过1,660.80万股，占玉禾田股份总数的6.00%，

减持价格按照减持时市场价格确定，且不低于14.11元/股，减持期限自公司董事

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会批准之日起至减持计划预披露之日起15个交易日后的6个月止。

2022年6月6日，公司以通讯方式召开第五届董事会第五次会议，会议由公司

董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投

票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过《关于择机减持

玉禾田环境发展集团股份有限公司股票的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，

弃权0票。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、交易标的：玉禾田股票（证券代码 300815）

2、持有股份数量：4,000万股

3、股份来源：首次公开发行前股份

4、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不

涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

5、玉禾田基本情况

玉禾田成立于2010年4月13日，注册资本27,680万元人民币，专注于环境卫

生服务领域，主营业务涵盖市政环卫和物业清洁两大板块。现已成为行业内颇具

规模和影响力的全方位一体化城乡环境综合运营服务商，为城市基础管理和城乡

一体化运营管理提供整体解决方案。

6、玉禾田主要股东及主要财务信息

西藏天之润投资管理有限公司持有玉禾田约47.92%的股权，金昌高能持有其

约14.45%的股权，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有其约6.36%的股权，其他

股东合计持有其31.27%的股权。

玉禾田最近一年一期主要财务指标见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

 2021年 12月 31日 2022年 3月 31日

资产总额 522,227.70 554,005.30

负债总额 212,956.73 228,366.53

净资产 309,270.97 325,638.77

 2021 年 1月 1日-2021年 12月 31日 2022年 1月 1日-2022年 3月 31日

营业收入 483,362.76 127,459.23

归属于上市公司股

东的净利润
47,252.84 12,886.08

归属于上市公司股

东的扣除非经常性

损益的净利润

46,017.54 12,776.60

三、减持计划的主要内容

1、减持数量：不超过 1,660.80 万股，占玉禾田股份总数的 6.00%，其中：

拟通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过 553.60 万股，占玉禾田股份总数

的 2.00%；拟通过大宗交易方式减持股份总数不超过 1,107.20 万股，占玉禾田

股份总数的 4.00%。

2、减持价格：按照减持时市场价格确定，且根据金昌高能在玉禾田首次公

开发行时所作的关于所持股份锁定及减持意向的承诺，减持价格不低于其发行价，

即不低于 14.11元/股（复权价）。

3、减持期限：自公司董事会批准之日起至减持计划预披露之日起 15个交易

日后的 6个月止，其中，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然

日内，减持股份的总数不得超过玉禾田股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持

的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过玉禾田股份总数的 2%。

若玉禾田在上述减持期间内发生派发现金红利、送股、资本公积金转增股本

等事项，将对本次减持计划的减持价格下限及数量进行相应调整。

四、交易涉及的授权事项

董事会同意授权公司管理层通过集中竞价交易方式及大宗交易方式，根据市

场环境、股票行情及公司资金情况等择机减持金昌高能所持有的玉禾田股份总数

不超过 1,660.80 万股，实施期限为自公司董事会批准之日起至减持计划预披露

之日起 15个交易日后的 6个月止。

五、交易目的及对公司的影响

公司长期坚定看好玉禾田的未来发展及其所处行业的发展前景，本次减持玉

禾田股票仅是根据公司实际经营需要，优化公司资产结构，不影响金昌高能作为

玉禾田主要股东地位，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不

存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次减持计划的实施预计将

对公司经营业绩产生积极影响。

六、相关风险提示

本次减持计划将根据市场情况、玉禾田股价情况等情形决定是否实施及如何

实施，本次减持计划存在时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成

的不确定性。由于证券市场股价波动性大，减持收益存在较大的不确定性。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022 年 6月 6日