证券代码：603900         证券简称：莱绅通灵       公告编号：2022-024

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监

督管理委员会江苏监管局出具的《关于对马峻、蔄毅泽、马峭采取责令改正监

管措施的决定》（[2022]52 号，以下简称“《决定书》”），现将具体内容公

告如下：

一、决定书内容

“马峻、蔄毅泽、马峭：

2021 年 12 月 3 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称莱绅通灵或公

司）披露《关于股东权益变动暨实际控制人发生变更的提示性公告》及更正公

告。截至 2021 年 12 月 3 日，因司法判决导致权益变动，你们作为一致行动

人，合计控制莱绅通灵 48.45%的股份，属于《上市公司收购管理办法》（证监

会令第 166 条，以下简称《收购管理办法》）第八十四条规定的拥有公司控制

权的情形，并触及要约收购。上述公告中，你们承诺将根据《收购管理办法》

第六十一条第二款规定，在公告披露之日起 30 日内将其或者其控制的股东所持

有的公司股份减持至 30%或者 30%以下，不进行要约收购。

2021 年 12 月 29 日，马峭通过协议转让方式，将其持有 15.58%的公司股份

转让给王丽丽及其控制的南京克复荣光企业咨询合伙企业（有限合伙），但至

今未完成股份过户手续。截至目前，你们未将所持有的上市公司股份实际减持

至 30%或者 30%以下。

上述行为违反了《收购管理办法》第六十一条规定，根据《收购管理办

法》第七十五条规定，我局决定对你们釆取责令改正的监管措施，并记入证券

期货市场诚信档案。请于收到本决定书之日起 30 日内将所持有的公司股份减持

至 30%或者 30%以下，并向我局报送书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证

监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的

人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。”

二、相关说明

经向公司实际控制人马峻先生、马峭女士，以及股东王丽丽女士核实：股

份转让协议签订后，王丽丽女士及其控制的南京克复荣光企业咨询合伙企业

（有限合伙）已经完成向马峭女士支付首笔股份转让款，马峭女士已经向上海

证券交易所提交了协议转让确认意见所需的申请材料。在上海证券交易所确认

意见完成后，马峭女士需完成个人所得税缴纳，并在上海证券交易所确认意见

以及纳税完成后，双方即可在中国证券登记结算有限责任公司完成股份变更登

记。由于上海疫情影响导致进程迟缓，但相关工作仍按照协议约定时间积极推

进中。目前上海证券交易所正在对上述材料进行审核。

上述进度均符合双方签署的股份转让协议的相关约定，公司将继续积极督

促和推进股份协议转让的各项进程。

马峻先生及其一致行动人表示，将尽快落实《决定书》的相关要求。

公司将积极关注事项的进展，及时履行信息披露义务。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日