证券代码：600781         证券简称：ST 辅仁         公告编号：2022-030

 辅仁药业集团制药股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告

重要提示：

 因公司未在法定期限内披露经审计的 2021 年年度报告及 2022年一季度报

告，公司股票自 2022年 5月 5日起停牌。如公司股票在停牌 2 个月内仍无

法披露 2021年年度报告，则公司股票将被实施退市风险警示。

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）因在开展公司财务审

计工作和定期报告编制过程中遇到困难，公司年度报告审计工作进度未达预期，

公司未能在法定期限内披露 2021年年度报告及 2022年一季度报告，公司股票已

于 2022 年 5 月 5 日起停牌。具体内容详见公司于 2022年 4月 30 日披露的

《关于无法在法定期限披露定期报告暨股票停牌的公告》（公告编号：2022-

027）。

一、公司股票可能被实施退市风险警示的原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规

定，上市公司出现“未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告”的情形，应

当立即披露股票交易可能被事实退市风险警示的风险提示性公告。

因公司年度报告审计工作进度未达预期，未能在法定期限内披露 2021年年

度报告及 2022年一季度报告，公司股票已于 2022年 5 月 5 日起停牌。

如公司股票在停牌 2 个月内仍无法披露 2021年年度报告的，则公司股票

将在停牌 2 个月届满的下一个交易日披露被实施退市风险警示的公告，并自下

一个交易日复牌，并被实施退市风险警示。

如公司在被实施退市风险警示后 2 个月内，仍未能披露 2021 年年度报告

的，公司股票可能被终止上市。

二、风险提示

（一）根据《上市规则》的有关规定，如公司股票在停牌 2 个月内仍无法

披露 2021 年年度报告的，则公司股票将在停牌 2 个月届满的下一个交易日披

露被实施退市风险警示的公告，并自下一个交易日复牌，并被实施退市风险警

示。

（二）如公司在被实施退市风险警示后 2 个月内，仍未能披露 2021年年

度报告的，公司股票可能被终止上市。

（三）截至本公告披露日，公司与审计机构正在积极落实公司 2021年年度

报告编制的有关审计事项。公司将加强与会计师事务所等相关方的沟通，全力推

进 2021 年年度报告和 2022年第一季度报告编制工作，抓紧完成定期报告的编制

与审议，争取尽快披露 2021年年度报告和 2022年第一季度报告。

本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告

信息为准。公司对于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意。公司

将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，及时做好信息披露工作，

并提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2022 年 5月 20日