证券代码：603828            证券简称：柯利达          公告编号：2021-088

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部

协议转让股份暨权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动为公司股东协议转让股份，不触及要约收购。

 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公

司控制权变更。

一、本次增加一致行动人及内部协议转让股份的基本情况

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）于2021

年12月27日收到实际控制人顾益明先生、顾龙棣先生、朱彩珍女士和顾佳先生出

具的《关于增加一致行动人及一致行动人内部协议转让股份的告知函》，同时，

收到股东马鞍山普弘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“普弘合伙企业”）

和鲁崇明先生签署股份协议转让书的通知。

顾益明先生、普弘合伙企业于2021年12月27日签署了《股份协议转让书》，

拟将其持有的公司无限售流通股份9,885,618股、24,138,270股（分别占公司总股

本的1.62%、3.95%）协议转让给上海庞增投资管理中心（有限合伙）（以下简

称“庞增投资”）作为基金管理人的庞增汇聚26号私募证券投资基金（以下简称

“汇聚26号基金”），本次标的股份转让总价为人民币122,145,757.92元（大写：

人民币壹亿贰仟贰佰壹拾肆万伍仟柒佰伍拾柒元玖角贰分），转让价格为3.59元

/股；朱彩珍女士、顾龙棣先生和鲁崇明先生于2021年12月27日签署了《股份协

议转让书》，拟分别将其持有的公司无限售流通股份25,441,999股、6,338,027股

和2,743,846股（分别占公司总股本的4.17%、1.04%和0.45%）协议转让给上海庞

增投资管理中心（有限合伙）作为基金管理人的庞增汇聚27号私募证券投资基金

（以下简称“汇聚27号基金”），本次标的股份转让总价为人民币123,940,700.48

元（大写：人民币壹亿贰仟叁佰玖拾肆万柒佰肆角捌分），转让价格为3.59元/

股。

截至本公告日，顾益明先生持有公司股份39,542,472股，占公司总股本的

6.48%；朱彩珍女士持有公司股份25,441,999股，占公司总股本的4.17%；顾龙棣

先生持有公司股份25,352,108股，占公司总股本的4.15%；柯利达集团有公司

181,677,942股股份，占公司总股本的29.76%；顾佳先生未直接持有柯利达股票。

实际控制人和控股股东合计持有柯利达股票272,014,521股，占公司总股本的

44.56%。

本次权益变动后，顾益明先生持有公司股份29,656,854股，占公司总股本的

4.86%；朱彩珍女士持有公司股份0股；顾龙棣先生持有公司股份19,014,081股，

占公司总股本的3.11%；柯利达集团有公司181,677,942股股份，占公司总股本的

29.76%；汇聚26号基金持有公司股份34,023,888股，占公司总股本的5.58%；汇

聚27号基金持有公司股份34,523,872股，占公司总股本的5.66%。公司实际控制人

顾益明先生、顾龙棣先生和顾佳先生与汇聚26号基金和汇聚27号基金的管理人庞

增投资签署《一致行动协议》，与控股股东柯利达集团合计持有柯利达股票

298,896,637股，占公司总股本的48.97%。

本次转让是一致行动人内部协议转让，不会导致上市公司控制权发生变更，

不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

二、信息披露义务人基本情况

（一）顾益明、普弘合伙企业与庞增投资的股权转让事项

1、转让方基本情况

（1）顾益明，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

究生学历，高级工程师，高级经济师。现任公司董事长，中国建筑装饰协会第七

届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员，江苏省装饰

装修协会（商会）第六届理事会副会长。1993年至2000年任职于二建集团；2000

年8月作为主要股东设立了本公司，曾任有限公司副总经理、总经理。曾获“全

国施工企业高级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑

装饰行业青年优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优

秀企业经理”、“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。

（2）公司名称：马鞍山普弘企业管理合伙企业（有限合伙）（公司原名称：

苏州弘普投资管理中心（有限合伙））

主要经营场所：马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号现代产业孵化园7号楼

512室

执行事务合伙人：陈荣

出资数额：634.80万元人民币

统一社会信用代码：91320500562952556U

企业类型：有限合伙企业

经营期限：长期

经营范围：一般项目：企业管理；建筑材料销售；计算机硬件及辅助设备零

售；国内贸易代理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划（除许可业

务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙人及认缴比例：普通合伙人陈荣认缴比例0.57%，有限合伙人顾益明认

缴比例22.68%，有限合伙人王菁认缴比例13.23%，有限合伙人陈锋认缴比例

11.34%，有限合伙人徐星认缴比例10.40%，有限合伙人赵雪荣认缴比例3.78%，

有限合伙人吴德炫认缴比例3.78%，有限合伙人袁国锋认缴比例3.78%，有限合

伙人孙振华认缴比例3.02%，有限合伙人何利民认缴比例3.02%，其他有限合伙

人合计认缴比例24.95%。

关联关系：持有柯利达股票数量24,138,270股，占总股本的3.95%

2、受让方基本情况

公司名称：上海庞增投资管理中心（有限合伙）（代表“汇聚26号基金”）

主要经营场所：上海市虹口区东大名路391-393号(单号)4层(集中登记地)

执行事务合伙人：李辉

出资数额：1,000万元人民币

统一社会信用代码：913101133325048031

成立日期：2015年03月25日

类型：有限合伙企业

合伙期限：2015年03月25日至2025年03月24日

经营范围：股权管理、资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

    合伙人及认缴比例：普通合伙人李辉认缴比例 0.1%，有限合伙人陈静认缴

比例 50.9%，有限合伙人海南博勋企业管理有限公司认缴比例 49%。

关联关系：与柯利达无关联关系

3、股份转让协议的主要内容

（1）协议转让的当事人

甲方（转让方1）：顾益明

乙方（转让方2）：马鞍山普弘企业管理合伙企业（有限合伙）

丙方（受让方）：上海庞增投资管理中心（有限合伙）（代表“汇聚26号基

金”）

（2）股份转让数量

甲方和乙方同意按本协议书约定的条件，将其在本协议书签署之时分别合法

持有的柯利达9,885,618股和24,138,270股股份（以下简称“目标股份”，合计持

有目标股份34,023,888股，约占公司股份总数5.58%的无限售流通股）以及与之相

应的本协议书签订之日前的股东权益转让给丙方作为基金管理人的汇聚26号基

金。

（3）股份转让价格

经甲乙丙各方协商确定：每股转让价格为3.59元/股（本协议书签署前一交易

日目标股份收盘价或收盘价的 90%），合计股份转让总价款为人民币

122,145,757.92元（大写：人民币壹亿贰仟贰佰壹拾肆万伍仟柒佰伍拾柒元玖角

贰分整 ）。

（4）付款安排

甲乙丙各方一致同意，在本次协议转让获得上海证券交易所批准且在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续后，丙方作为基金管

理人的汇聚26号基金需陆续支付给予甲方35,489,368.62元、乙方86,656,389.30元，

合计人民币122,145,757.92元股份转让总价款。

（5）违约责任

本协议书生效后，任何一方如不能按本协议书的规定履行其义务，或其做出

声明、保证和承诺是虚假的，则被视为违约。相关任何一方因违反本协议书的规

定而承担的违约责任不因本次目标股份转让手续的终结而解除。

（二）朱彩珍、顾龙棣、鲁崇明与庞增投资的股权转让事项

1、转让方基本情况

朱彩珍，女，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。为已故原公

司副董事长、实际控制人之一顾敏荣先生的妻子。

顾龙棣，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，

高级工程师、高级经济师。现任公司董事、柯利达集团执行董事兼总裁。1986

年至2000年任职于二建集团。2000年8月作为主要股东设立了本公司，曾任公司

副总经理。曾获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“江苏省建筑装饰行业优秀

企业家”、“苏州市优秀企业经理”的称号。

鲁崇明，1968年5月出生，大专，高级工程师。曾获“全国建筑装饰优秀项

目经理”、“苏州建筑业优秀企业家”的称号、“2017年江苏省装饰业优秀企业

家”，荣获“苏州市五一劳动奖章”。1993年7月至2000年12月任苏州二建荣华

建筑装饰工程有限公司设计师。2001年1月至2003年5月任苏州市华丽美登装饰装

潢有限公司设计部经理。2003年6月至2014年3月任公司副总经理；2015年12月至

今任成都光电执行董事兼总经理；2018年7月至今任柯依迪董事；2014年3月至今

任公司董事、总经理。

2、受让方基本情况

公司名称：上海庞增投资管理中心（有限合伙）（代表“汇聚27号基金”）

主要经营场所：上海市虹口区东大名路391-393号(单号)4层(集中登记地)

执行事务合伙人：李辉

出资数额：1,000万元人民币

统一社会信用代码：913101133325048031

成立日期：2015年03月25日

类型：有限合伙企业

合伙期限：2015年03月25日至2025年03月24日

经营范围：股权管理、资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

    合伙人及认缴比例：普通合伙人李辉认缴比例 0.1%，有限合伙人陈静认缴

比例 50.9%，有限合伙人海南博勋企业管理有限公司认缴比例 49%。

关联关系：与柯利达无关联关系

3、股份转让协议的主要内容

（1）协议转让的当事人

甲方（转让方1）：朱彩珍

乙方（转让方2）：顾龙棣

丙方（转让方3）：鲁崇明

丁方（受让方）：上海庞增投资管理中心（有限合伙）（代表“汇聚27号基

金”）

（2）股份转让数量

甲方、乙方和丙方同意按本协议书约定的条件，将其在本协议书签署之时分

别合法持有的柯利达25,441,999股、6,338,027股和2,743,846股股份（以下简称“目

标股份”，合计持有目标股份34,523,872股，约占公司股份总数5.66%的无限售流

通股）以及与之相应的本协议书签订之日前的股东权益转让给丁方作为基金管理

人的汇聚27号基金。

（3）股份转让价格

经甲乙丙丁各方协商确定：每股转让价格为3.59元/股（本协议书签署前一交

易日目标股份收盘价或收盘价的90%），合计股份转让总价款为人民币

123,940,700.48元（大写：人民币壹亿贰仟叁佰玖拾肆万柒佰肆角捌分

整 ）。

（4）付款安排

甲乙丙丁各方一致同意，在本次协议转让获得上海证券交易所批准且在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续后，丁方作为基金

管理人的汇聚27号基金需陆续支付给予甲方91,336,776.41元、乙方22,753,516.93

元和丙方9,850,407.14元，合计人民币123,940,700.48元股份转让总价款。

（5）违约责任

本协议书生效后，任何一方如不能按本协议书的规定履行其义务，或其做出

声明、保证和承诺是虚假的，则被视为违约。相关任何一方因违反本协议书的规

定而承担的违约责任不因本次目标股份转让手续的终结而解除。

三、本次权益变动前后的持股情况

股东名称

本次转让前
变更股份数量

（股）

本次转让后

股份数量

（股）

股份比例

（%）

股份数量

（股）

股份比例

（%）

顾益明 39,542,472 6.48 -9,885,618 29,656,854 4.86

弘普投资 24,138,270 3.95 -24,138,270 0 0

朱彩珍 25,441,999 4.17 -25,441,999 0 0

顾龙棣 25,352,108 4.15 -6,338,027 19,014,081 3.11

鲁崇明 10,975,384 1.8 -2,743,846 8,231,538 1.35

庞增投资

（26号基金）
0 0 34,023,888 34,023,888 5.58

庞增投资

（27号基金）
0 0 34,523,872 34,523,872 5.66

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次权益变动的转让方，实际控制人之一顾益明先生为公司董事长，本次转

让股份数量为9,885,618股，占其持有公司股份总数的25%，占公司总股本的

1.62%；实际控制人之一朱彩珍女士，本次转让股份数量为25,441,999股，占其持

有公司股份总数的100%，占公司总股本的4.17%；实际控制人之一顾龙棣先生为

公司董事，本次转让股份数量为6,338,0277股，占其持有公司股份总数的25%，

占公司总股本的1.04%；股东普弘合伙企业，本次转让股份数量为24,138,270股，

占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的3.95%；股东鲁崇明先生为公司

董事、总经理，本次转让股份数量为2,743,846股，占其持有公司股份总数的25%，

占公司总股本的0.45%。

上述转让方均遵守了其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于股份

的相关承诺，同时符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《上交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规、

部门规章及规范性文件的相关要求。

四、《一致行动人协议》的主要内容

甲方：上海庞增投资管理中心（有限合伙）-庞增汇聚26号私募证券投资基

金、庞增汇聚27号私募证券投资基金

乙方：顾益明

丙方：顾龙棣

丁方：顾佳

（一）一致行动的原则

1、甲方、丙方和丁方承诺在柯利达的各事项上，与乙方的意思表示保持一

致，并以乙方的意思表示为准采取一致行动，做出与乙方相同的意思表达。

2、甲方、丙方和丁方为乙方的一致行动人，同意在柯利达股东大会的议案、

所有决策机制上与乙方保持一致行动；涉及柯利达股东大会议案，除关联交易需

进行回避的情形外，甲方、丙方和丁方应全部以乙方的意思表示作为一致意见进

行表达。

（二）一致行动的具体约定

1、在本协议约定的期限内，若甲方、丙方和丁方行使对柯利达的股东权利，

包括但不限于：股东大会召集权、提案权、提名权、表决权、管理权、决策权等，

均以乙方的意见作为最终意见，并放弃作出与乙方的意思表达不一致的权利。

2、在保持一致行动期间，甲方同意无条件且不可撤销地全权委托乙方行使

对柯利达的股东权利，包括但不限于:股东大会召集权、提案权、提名权、表决

权、管理权、决策权等，甲方无需再向乙方出具书面委托书。

为避免歧义，因甲方持有的柯利达股份对应的全部股东表决权归属于乙方，

故本协议中的甲方权利义务均由乙方实际履行，甲方仅根据乙方指令开展最终表

决行为。具体安排如下：

2.1、乙方拟现场参加股东大会的，甲方授权乙方或乙方指定人员作为委派

代表参会，如上市公司要求出具书面授权委托书的，甲方应配合出具。乙方或乙

方授权代表将根据自身真实意愿代表甲方行使各项股东权利。

2.2、乙方参加网络投票的，乙方应将其对股东大会议案的表决意见通知甲

方，甲方应当遵照乙方的具体指示行使股东权利。

3、在保持一致行动期间，丙方和丁方按照本协议的约定自行行使对柯利达

的股东权利，包括但不限于：股东大会召集权、提案权、提名权、表决权、管理

权、决策权等。

4、甲方、丙方和丁方所持由的柯利达股份的任何变动，包括但不限于股份

质押或设置其他第三方权益，均须事先获得乙方的书面许可方可开展。

5、乙方为信息披露义务人，统一开展甲、乙方的信息披露事宜；同时，丙

方和丁方作为信息披露义务人，自行开展信息披露事宜。

6、各方持股合并适用《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

（三）一致行动人的承诺与保证

1、未经乙方书面同意，甲方、丙方和丁方不得与第三方签署与本协议内容

相同、相似、相矛盾的协议，不得以任何方式谋求柯利达的控股权。

2、未经乙方书面同意，甲方、丙方和丁方不得单方面解除或者撤销本协议

书项下所约定的一致行动关系。本协议书所述各项与一致行动关系相关的权利义

务对各方均具有法律约束力，各方另行作出书面协议予以修改或取得对方的豁免

或放弃的除外。

3、甲方、丙方和丁方作为柯利达的股东行使所有股东权利时不得违背法律、

法规、规范性文件的规定，不得损害柯利达及其他股东利益，不得影响柯利达的

规范运行。

4、甲方、丙方和丁方对本协议签署及履行过程中涉及到的、不为公众所知

悉的一切秘密予以保密，保密的内容包括但不限于柯利达的商业信息、经营信息

等。

5、各方或乙方的其他一致行动人（如有）对柯利达持股比例的变化，不影

响本协议的约定。

（四）一致行动的有效期限

本一致行动协议在甲方、丙方和丁方作为柯利达股东期间始终有效，基金委

托人赎回26号基金、27号基金全部份额且26号基金、27号基金不再持有任何柯利

达股份之日起，本协议项下甲方的一致行动的全部约定自动失效；丙方和丁方与

乙方的一致行动行为可与乙方进行沟通协商后约定解除。

经各方协商，达成一致意见的，可提前书面终止本协议。

五、本次权益变动对公司的影响

本次公司实际控制人及其他部分股东拟通过协议转让的方式，让庞增投资管

理公司对其受让后的股权进行资产管理，通过私募投资基金为其带来回报，本次

协议转让不存在向二级市场减持的情形。

本次协议转让后，公司控股股东及一致行动人合计持股比例为48.97%，不会

导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理及其持续经营产生影响，同时也

不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、所涉及后续事项

本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

根据《上市公司收购管理办法》，信息披露义务人及其一致行动人为顾益明、

朱彩珍、顾龙棣、柯利达集团、顾佳和上海庞增投资管理中心（有限合伙）（代

表“汇聚 26 号基金”、“汇聚 27 号基金”），信息披露义务人达到编制并披露

的《简式权益变动报告书》的情形，本次权益变动涉及的《简式权益变动报告书》

已于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股份转让尚需通过上交所合规性审核，并在中国证券结算有限责任公司

上海分公司办理股份过户相关手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露

进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

本次股份转让能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意

投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日