股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B股    编号：2021-095

山西省国新能源股份有限公司

 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动是由于田森物流基于自身资金需求自主决定的股份减持，导

致田森物流持有公司股份比例减少。本次权益变动不触及要约收购，未导致本公

司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，山西田森集团物流配送有限公司合计持有公司的股份比

例从10.20%减少至5.20%。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日收到

持股5%以上股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）出具

的《山西省国新能源股份有限公司简式权益变动报告书》。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称 山西田森集团物流配送有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地 山西省晋中市榆次区汇通路 378 号

法定代表人 杜寅午

注册资本 2000 万人民币

统一社会信用代码 911407007435441725

经营范围

经销:针纺织品、日用百货、服装鞋帽、文体用品苗木花卉、工艺

美术品(不含全银首饰)、五金交电。 (依法须经批准的项目经相

关部门批有后方可开展经营活动）

经营期限 2002-12-09 至无固定期限

股东情况 山西田森集团有限公司持股比例 96.25%；杜吉仁持股比例 3.75%。

通讯地址 山西省晋中市榆次区汇通路 378 号

   （二）信息披露义务人股份变动情况

自 2021 年 7 月 24 日已经披露的权益变动报告书中的减持股份数量之后,田

森物流减持情况如下：

1、2021 年 11 月 20 日，披露了《山西省国新能源股份有限公司股东集中竞

价减持股份结果公告》（公告 2021-086）。其中计算至本次权益变动中的减持情

况如下：

股东名称 减持数量（股）
减持比

例
减持期间

减持

方式

完成减持计划

后的持股数量

（股）

完成减持

计划后的

持股比例

田森物流 7,897,496 0.57%
2021/7/29～

2021/11/4

集中

竞价

交易

130,821,116 9.49%

注：上述持股比例尾数上如存在差异，均是由于四舍五入造成。

2、在上述减持期间通过大宗交易减持1,822,546股，占公司总股本的0.13%。

3、2021年12月23日，国新能源披露了《山西省国新能源股份有限公司关于

持股5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告2021-092）,

田森物流将其持有的公司58,097,600股（占公司总股本的4.22%）无限售流通股

份以每股3.69元的价格转让给张磊，协议转让完成后，田森物流持股数量由

130,821,116股减少至72,723,516股，持股比例减少到5.27%。

4、2021年12月2日，田森物流披露《山西省国新能源股份有限公司股东集中

竞价减持股份计划的公告》（公告2021-088），目前该次减持计划仍在履行中。截

至本报告书签署日，田森物流减持情况如下：

股东名称 减持数量（股）
减持比

例
减持时间

减持方

式

目前持股数量

（股）

目前持

股比例

田森物流 1,079,400 0.07% 2021/12/23
集中竞

价交易
71,644,116 5.20%

注：上述持股比例尾数上如存在差异，均是由于四舍五入造成。

    截止本公告日，田森物流通过集中竞价减持、大宗交易、协议转让方式共计

减持68,897,042股，所持股份由10.20%降至5.20%，触及信息披露义务。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份变化情况如下：

股东名称
本次变动前持

股数量（股）
持股比例

本次变动后持股数

量（股）
持股比例

山西田森集团物

流配送有限公司
140,541,158 10.20% 71,644,116 5.20%

注：上述持股比例尾数上如存在差异，均是由于四舍五入造成。

二、后续事项

1、本次权益变动后，田森物流仍处于减持计划当中，不排除后期继续减持

公司股份；

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

3、上述股东权益变动事项已按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详

见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报

告书》；

4、田森物流和公司将继续做好信息披露义务，提醒广大投资者注意风险。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

                                           董事会

                                             2021年 12月 24日