证券代码：603333         证券简称：尚纬股份        公告编号：2021-093

尚纬股份有限公司

董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 董监高持股的基本情况

本次减持计划披露前，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副董

事长骆亚君持有公司股份 1,560,250股，占公司总股本的 0.3019%；董事、总经

理盛业武持有公司股份 2,812,500股，占公司总股本的 0.5443%；董事、董事会

秘书姜向东持有公司股份 1,560,250股，占公司总股本的 0.3019%；董事、副总

经理李广文持有公司股份 140,000股，占公司总股本的 0.0271%；监事会主席段

永秀持有公司股份 2,000股，占公司总股本的 0.0004%；监事霍彪持有公司股份

30,000 股，占公司总股本的 0.0058%；副总经理梁晓明持有公司股份 148,600

股，占公司总股本的 0.0288%；副总经理朱晓星持有公司股份 112,000 股，占公

司总股本的 0.0217%；总工程师陈光高持有公司股份 96,000 股，占公司总股本

的 0.0186%。上述股份来源为公司首次公开发行股票前和公司股权激励取得的股

份。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

2021 年 10 月 9 日，公司披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》（公

告编号：2021-065）,上述董事、监事及高级管理人员将通过集中竞价交易方式

减持公司股份，减持股数均不超过各自所持有的公司股份的 25%，减持期间为自

减持计划公告日起十五个交易日后的六个月内，减持价格按照减持实施时的市场

价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减

持数量做相应调整。

2021年 11月 30 日，公司披露了《董监高集中竞价减持股份进展公告》（公

告编号：2021-080）。

截至本公告披露日，公司董事、监事及高级管理人员通过集中竞价交易合计

减持公司 1,605,300股股份，占公司目前总股本的 0.3106%，本次减持计划已实

施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

骆亚君 董事、监事、高级管理人员 1,560,250 0.3019%
IPO前取得：1,406,250股

其他方式取得：154,000股

盛业武 董事、监事、高级管理人员 2,812,500 0.5443% IPO前取得：2,812,500股

姜向东 董事、监事、高级管理人员 1,560,250 0.3019%
IPO前取得：1,406,250股

其他方式取得：154,000股

李广文 董事、监事、高级管理人员 140,000 0.0271% 其他方式取得：140,000股

段永秀 董事、监事、高级管理人员 2,000 0.0004% 其他方式取得：2,000股

霍彪 董事、监事、高级管理人员 30,000 0.0058% 其他方式取得：30,000股

梁晓明 董事、监事、高级管理人员 148,600 0.0288% 其他方式取得：148,600股

朱晓星 董事、监事、高级管理人员 112,000 0.0217% 其他方式取得：112,000股

陈光高 董事、监事、高级管理人员 96,000 0.0186% 其他方式取得：96,000股

注：上表中“其他方式取得”指“股权激励取得”、“集合竞价增持取得”股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数

量（股）

减持比

例
减持期间

减

持

方

式

减持

价格

区间

（元

/股）

减持总金

额（元）

减持

完成

情况

当前持股

数量（股）

当前持

股比例

骆亚君 390,050 0.0755%
2021/11/1～

2021/12/17

集

中

竞

价

交

易

7.35

－

8.8

3,071,179

未完

成：12

股

1,170,200 0.2264%

盛业武 693,100 0.1341%
2021/11/1～

2021/12/17

集

中

竞

价

交

易

6.73

－

8.63

5,131,472

未完

成：

10025

股

2,119,400 0.4101%

姜向东 390,050 0.0755%
2021/11/1～

2021/12/17

集

中

竞

价

交

易

8.43

－

9.9

3,575,472

未完

成：12

股

1,170,200 0.2264%

李广文 35,000 0.0068%
2021/11/1～

2021/12/17

集

中

竞

价

交

易

8.93

－

8.93

312,550
已完

成
105,000 0.0203%

段永秀 500 0.0001%
2021/11/1～

2021/12/17

集

中

竞

价

交

易

6.77

－

6.77

3,385
已完

成
1,500 0.0003%

霍彪 7,500 0.0015%
2021/11/1～

2021/12/17

集

中

竞

价

交

易

6.74

－

7.01

52,305
已完

成
22,500 0.0044%

梁晓明 37,100 0.0072%
2021/11/1～

2021/12/17

集

中

竞

价

交

易

9.60

－

9.66

356,582.8

未完

成：50

股

111,500 0.0216%

朱晓星 28,000 0.0054%
2021/11/1～

2021/12/17

集

中

竞

价

交

易

7－

7.11
197,100.4

已完

成
84,000 0.0163%

陈光高 24,000 0.0046%
2021/11/1～

2021/12/17

集

中

竞

价

交

易

6.77

－

6.77

162,480
已完

成
72,000 0.0139%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

作为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象，骆亚君、姜向东、李广文、

梁晓明、朱晓星、陈光高承诺如下：

若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符

合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

上述股东本次减持计划已实施完毕；盛业武先生未完成的 10,025 股、骆亚

君先生未完成的 12 股、姜向东先生未完成的 12股、梁晓明先生未完成的 50股

股份在本减持计划时间届满前不再减持。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

2021-12-18