证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2021-055

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股

股东持股情况公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转

换公司债券及支付现金的方式购买东阳新阳投资管理有限公司、吕竹新、上海裕

尔企业管理合伙企业（有限合伙）、吕一流、杜金东、蔡涌、吕巧珍持有的上海

飞尔汽车零部件股份有限公司 100%股权，同时公司拟向丽水南城新区投资发展

有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为保证公平信息披露并维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向

上海证券交易所申请，公司股票自 2021 年 12 月 6 日（星期一）开市起停牌，预

计停牌时间不超过 10 个交易日。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，

公司将截至停牌前一个交易日（即 2021 年 12 月 3 日）收盘时股东总数、前十大

股东和前十大流通股股东的持股情况公告如下：

1、股东总人数

截至 2021 年 12 月 3 日收盘，公司股东总人数（已合并）：17,363 名。

2、公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况

截至 2021 年 12 月 3 日收盘，公司股份全部为无限售条件流通股，公司前十

大股东与前十大流通股股东一致。公司登记在册的前十大股东（即前十大流通股

股东）的名称及持股数量、占公司总股本比例如下表：

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例

1 陈振华 16,436.42 29.24%

2 丽水久有基金 12,044.57 21.43%

3 陈庆华 1,922.17 3.42%

4 宿凤琴 1,626.04 2.89%

5 王彦文 782.21 1.39%

6 白哲松 571.58 1.02%

7 张雪松 500.00 0.89%

8 刘强 441.71 0.79%

9 冯鹰 421.28 0.75%

10 行秀芬 300.00 0.53%

合计 35,045.98 62.35%

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 18 日