证券代码：603279        证券简称：景津环保        公告编号：2021-054

景津环保股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持后持股比例低于 5%

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，李家权及其一致行动人李玲持有公司股份比例从

5.94874%减少至 4.99998%。

2021 年 11 月 4 日，景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东

李家权及其一致行动人李玲的通知，李家权及其一致行动人李玲合计持有公司股

份比例从 5.94874%减少至 4.99998%。

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

姓名 李家权

曾用名 无

性别 男

国籍 中国

身份证号 510622196309******

住所 四川省绵竹市****

通讯地址 四川省成都市高新区****

通讯方式 028-8517****

是否取得其他国家或地区的居留权 无

（二）信息披露义务人之一致行动人基本情况

姓名 李玲

曾用名 无

性别 女

国籍 中国

身份证号 510683198608******

住所 成都市武侯区****

通讯地址 成都市武侯区****

通讯方式 028-8517****

是否取得其他国家或地区的居留权 无

二、本次权益变动情况

李家权通过集中竞价交易减持其持有的 121,400 股公司无限售条件流通股，

通过大宗交易减持其持有的 3,534,700 股公司无限售条件流通股，合计减持其持

有的 3,656,100 股公司无限售条件流通股，占公司总股本的 0.88751%。李玲通

过集中竞价交易减持其持有的 252,300 股公司无限售条件流通股，占公司总股本

的 0.06125%。本次权益变动情况如下：

股东名

称
减持区间 减持方式

减持价格区间

（元/股）
减持股份数（股） 减持比例

李家权
2021/10/29～

2021/11/4

集中竞价交易

/大宗交易

竞价交易减持：

33.10～34.03

大宗交易减持：

32.06

竞价交易减持：121,400

大宗交易减持：3,534,700
0.88751%

李玲
2021/10/29～

2021/10/29
集中竞价交易 33.50～33.72 竞价交易减持：252,300 0.06125%

三、本次权益变动前后持股情况

股东名称 权益变动方式

权益变动前 权益变动后

股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股）
持股比例

（%）

李家权
集中竞价减持及大

宗交易减持
21,714,000 5.27103 18,057,900 4.38352

李玲 集中竞价减持 2,791,800 0.67770 2,539,500 0.61646

合计 24,505,800 5.94874 20,597,400 4.99998

注：除另有说明，本表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

四、所涉及的后续事项

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、本次权益变动根据 2021 年 7 月 27 日披露的《股东减持股份计划公告》

（公告编号：2021-030）实施减持。截至本公告披露日，减持计划尚未实施完毕。

3、李家权、李玲不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控股股东及

实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、本次权益变动详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

5、公司将持续关注上述股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规

定要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

景津环保股份有限公司董事会

  2021 年 11 月 5日