1

证券简称：*ST 广珠            证券代码：600382             编号：临 2021-073

广东明珠集团股份有限公司

股票交易风险提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021年 10 月 15日以来连

续 3个交易日涨停，股票价格近期波动较大，请广大投资者审慎理性决策，注意二级市

场交易风险。公司现就相关情况做如下风险提示：

 一、继续实施退市风险警示的风险

因华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审计并出具了

无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）

第13.3.2 条第（三）项的规定，公司股票已于2021年5月6日起被实施退市风险警示（详

见公告：临 2021-013）。

二、公司经营业绩存在较大的不确定性的风险

公司 2020年度、2021 年第一季度营业收入较上年同期分别下降 52.09%、57.56%，

2021 年半年度营业收入较上年同期上升 6.20%，2020 年度、2021 年第一季度、2021 年

半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降 10.04%、26.23%、62.43%，公

司的经营业绩存在较大的不确定性。

三、资金占用问题存在无法按期解决的风险

经公司及相关方自查，公司实际控制人张坚力控制的企业广东明珠养生山城有限公

司及其关联方存在占用公司资金的情形，当前资金占用余额为 1,064,050,013.55 元（不

含资金占用费）（详见公告：临 2021-072）。实际控制人及其关联方正在积极推动资

金占用问题的解决，已初步制定偿还方案（详见公告：临 2021-070、临 2021-071）。

上述交易事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需按照相关法律法规及公司章程等规定，提

交公司董事会、股东大会审议，履行必要的内部决策、审批程序，其相关事项尚存在重

大不确定性。

四、公司收购及转让股权涉及的重大资产重组事项尚存在重大不确定性的风险

公司收购及转让股权涉及的重大资产重组事项签署的协议仅为意向性协议，系为各

方合作意愿的基本表达以及基本原则等意向性约定，交易方案尚需进一步论证、沟通协

商，交易方案细节尚未最终确定，最终交易价格将根据审计、评估情况及各方谈判结果

以最终各方签订的正式协议为准，具体的实施内容和进度尚存在重大不确定性。该交易

事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需按照相关法律法规及公司章程等规定，提交公司董

事会、股东大会审议，履行必要的相关内部决策、审批程序，该次交易相关事项尚存在

重大不确定性。公司将持续关注相关事项的进展情况，根据事项进展情况分阶段及时履

行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告

为准，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                   二〇二一年十月二十日