证券代码：600243  证券简称：青海华鼎  公告编号：临 2021-040

青海华鼎实业股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持到 5%的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

 一、本次权益变动基本情况

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）于

2021 年 7 月 29 日披露了《青海华鼎持股5%以上股东减持股份计划公

告》（公告编号：临 2021-033），公司股东西藏清学企业管理有限公

司（下称：“西藏清学”）拟自本公告之日起 15 个交易日后的 3个月

内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过438 万股（占公司总

股本的0.998%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过876万股（占

公司总股本的 1.996%），详细内容见相关公告。

公司于2021 年 8月 26日收到股东西藏清学发来的《青海华鼎简

式权益变动报告书》， 西藏清学于2021 年 8月 25 日通过上海证券交

易所集中竞价交易的方式减持了 435.75 万股公司股份，占公司总股

本的0.9929%，本次减持后，西藏清学所持公司股份占公司总股本的

5%。具体如下表：
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
信息披露人本次权益变动前后变动情况如下：

股东名称
本次变动完成前 本次变动完成后

数量（万股） 比例（%） 数量（万股） 比例（%）

西藏清学企业管理有限公司 2,630 5.9929 2,194.25 5

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不

涉及公司控制权变更。

二、本次权益变动之信息披露义务人基本情况

公司名称：西藏清学企业管理有限公司

统一社会信用代码：915401953213947414

注册资本： 1,000 万元

法定代表人：洪智华

成立日期： 2015 年 01 月 23 日

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道海亮·天城 11

幢 1 单元 10层 5-2 房

经营范围：企业管理服务（不含投资管理和投资咨询）；企业形

象、营销及品牌策划服务；展览展示服务；市场调研（不含国家机密

和个人隐私）；建辅建材、金属材料的零售；饲料及原料、化肥、橡

胶制品、化工原料（不含危化品和易制毒化学品）的销售。【依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、所涉及后续事项

1、公司于2021年7月29日披露了《青海华鼎持股5%以上股东减持

股份计划公告》（公告编号：临2021-033），截至目前，西藏清学上

述减持计划尚未实施完毕。

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
2、信息披露义务人西藏清学就本次权益变动披露的《青海华鼎

简式权益变动报告书》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○二一年八月二十七日

http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cn