关于非公开发行之部分限售股上市流通的公告

1

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2021-101

浙江华友钴业股份有限公司

关于非公开发行之部分限售股上市流通的公告

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 69,500,000 股

 本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 9 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”、“华

友钴业”） 2021 年 2 月非公开发行的股份，具体情况如下：

（一）本次非公开发行限售股核准情况

2020 年 12 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）出具《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

监许可[2020]3604 号），核准公司向公司实际控制人陈雪华以及符合中国证监会规

定条件的特定认购对象非公开发行股票。

（二）本次非公开发行限售股发行情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 2 日出具的天健验

〔2021〕50 号《验资报告》，截至 2021 年 2 月 1 日，公司已收到实际控制人陈雪

华以及 14 名符合中国证监会规定条件的特定认购对象向发行人投入的募集资金净

额为 5,955,003,654.14 元；其中，计入实收股本人民币 71,642,857.00 元，计入资本

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公积（股本溢价）5,883,360,797.14 元；变更后的注册资本人民币 1,212,904,383.00

元，累计实收股本人民币 1,212,904,383.00 元。

（三）本次非公开发行限售股股份登记时间

2021 年 2 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

成非公开发行的股份的登记手续。

（四）本次非公开发行限售股锁定期安排

本次新增股份为有限售条件流通股，西藏亿纬控股有限公司、中欧基金管理

有限公司、易方达基金管理有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司（分红-

个人分红）、中国银河证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、兴证全球基金

管理有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、广发基金管理有限公司、国泰君安

证券股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、新华

基金管理股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司（传统-普通保险产品

-013C-CT001 沪）、上投摩根基金管理有限公司自本次非公开发行结束之日起 6 个

月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司第五届董事会第十四次、第十七次会议、第五届监事会第十二次、第

十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，向包括公司董事、高级管理

人员、核心管理人员、业务和科技骨干、技术人员在内的 720 名激励对象授予限

制性股票 6,829,900 股，首次授予日为 2021 年 6 月 17 日，授予价格为 37.89 元/股。

本次授予完成后，公司总股本增加至 1,219,734,283 股。

本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已于 2021 年 7 月 8 日办理

完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

自上述激励计划完成日至本公告披露日，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开

发行股票实施细则》的规定，本次申请上市的限售股持有人西藏亿纬控股有限公
司、中欧基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中国太平洋人寿保险股

份有限公司（分红-个人分红）、中国银河证券股份有限公司、国泰基金管理有限公

司、兴证全球基金管理有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、广发基金管理有

限公司、国泰君安证券股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力

型投资账户、新华基金管理股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司（传

统-普通保险产品-013C-CT001 沪）、上投摩根基金管理有限公司承诺：其取得的非

公开发行的股票于非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本公告披露日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺

未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为公司非公开发行持续督导的保荐机构，对本次非

公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

华友钴业本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份

锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所

股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对

上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华友钴业本次限售股份上市

流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通时间为：2021 年 8 月 9 日

2、本次解除限售股份的数量为 69,500,000 股，占公司总股本的 5.70%；

3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 股东名称

持有限售

股数量

（股）

持有限售股占

公司总股本比

例（%）

本次上市流

通数量（股）

剩余限售

股数量

（股）

1 西藏亿纬控股有限公司 17,857,142 1.46 17,857,142 0

2 中欧基金管理有限公司 11,142,857 0.91 11,142,857 0

3 易方达基金管理有限公司 6,488,095 0.53 6,488,095 0

4
中国太平洋人寿保险股份有

限公司-分红-个人分红
4,285,714 0.35 4,285,714 0

5 中国银河证券股份有限公司 4,285,714 0.35 4,285,714 0

6 国泰基金管理有限公司 3,880,952 0.32 3,880,952 0

7 兴证全球基金管理有限公司 3,630,952 0.30 3,630,952 0

8 惠州亿纬锂能股份有限公司 3,571,428 0.29 3,571,428 0

9 广发基金管理有限公司 3,095,238 0.25 3,095,238 0

10 国泰君安证券股份有限公司 2,797,619 0.23 2,797,619 0

11
泰康人寿保险有限责任公司

投连创新动力型投资账户
2,547,619 0.21 2,547,619 0

12 新华基金管理股份有限公司 2,336,428 0.19 2,336,428 0

13

中国太平洋财产保险股份有

限公司-传统-普通保险产品

-013C-CT001 沪

2,142,857 0.18 2,142,857 0

14 上投摩根基金管理有限公司 1,437,385 0.12 1,437,385 0

合计 69,500,000 5.70 69,500,000 0

六、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件

的流通股份

1、国有法人持有股份 7,083,333 -7,083,333 0

2、其他境内法人持有股份 62,416,667 -62,416,667 0

3、境内自然人持有股份 8,972,757 0 8,972,757

有限售条件的流通股份合计 78,472,757 -69,500,000 8,972,757

无限售条件

的流通股份

A 股 1,141,261,526 69,500,000 1,210,761,526

无限售条件的流通股份合计 1,141,261,526 69,500,000 1,210,761,526

股份总额  1,219,734,283 0 1,219,734,283

七、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行部分

限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

                                          2021 年 8 月 2 日