浙江盛洋科技股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ◆ 本次限售股上市流通数量为 68,910,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 1 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2020]908 号)核准, 浙江盛洋科技股份有限公司(以 下简称"公司") 非公开发行 A 股股票 68,910,000 股,于 2020 年 12 月 31 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记 托管手续。

截至本公告披露日,公司总股本为298,610,000股,公司有限售条件的股份 数量为 68, 910, 000 股,占公司总股本 23. 08%。本次上市流通的限售股为公司非 公开发行限售股,涉及股东为沈臻宇、丁兴成、浙江振德控股有限公司等共9 名特定投资者,锁定期为自非公开发行结束之日起6个月,现锁定期即将届满, 该部分限售股共计68,910,000股,将自2021年7月1日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行 A 股股票完成后, 总股本为 298, 610, 000 股, 其中无限 售条件流通股为 229,700,000 股,有限售条件流通股为 68,910,000 股。本次限 售股形成后至今,公司股本数量未发生变化。

三、本次解除限售股东的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法(试行)》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次非公开发行所涉及的 9 名认购对象承诺,本次认购所获 A 股股票自公司本次非公开发行新增股票登记完成日起六个月内不进行转让。

截至本公告披露日,上述股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其关联方不存在占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

中天国富证券经核查后认为:

本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对盛洋科技本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为68,910,000股;

本次限售股上市流通日期为2021年7月1日;

非公开发行限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股 数量(股)	持有限售股 占公司总股 本比例(%)	本次上市流通 数量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	浙江振德控股有限公司	14, 776, 274	4.95	14, 776, 274	0
2	沈臻宇	13, 527, 575	4. 53	13, 527, 575	0
3	诸暨市天域投资管理有限公司一天域 金星2号私募证券投资基金	12, 486, 992	4.18	12, 486, 992	0
4	麻丽丽	8, 324, 661	2.79	8, 324, 661	0
5	浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千 金五号私募证券投资基金	6, 243, 495	2. 09	6, 243, 495	0
6	丁兴成	5, 202, 913	1.74	5, 202, 913	0

14	成都和光创新集团有限公司 合计	68, 910, 000	0. 01 23. 08	44, 241 68, 910, 000	0
13	兴业银行股份有限公司一兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	208, 116	0. 07	208, 116	0
12	招商银行股份有限公司一兴全安泰平 衡养老目标三年持有期混合型基金中 基金(F0F)	312, 175	0. 10	312, 175	0
11	中国农业银行股份有限公司一兴全沪 深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	312, 175	0.10	312, 175	0
10	中国工商银行股份有限公司一兴全恒 益债券型证券投资基金	603, 538	0.20	603, 538	0
9	中国建设银行股份有限公司-兴全安 泰稳健养老目标一年持有期混合型基 金中基金(F0F)	832, 466	0. 28	832, 466	0
8	中国工商银行股份有限公司一兴全优 选进取三个月持有期混合型基金中基 金(FOF)	832, 466	0. 28	832, 466	0
7	陈芳	5, 202, 913	1.74	5, 202, 913	0

若上述数据存在尾差,即为数据四舍五入所致。

七、股本变动结构表

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
	1、其他境内法人持有股份	36, 651, 938	-36, 651, 938	0
有限售条件 的流通股份	2、境内自然人持有股份	32, 258, 062	-32, 258, 062	0
7,000	有限售条件的流通股份合计	68, 910, 000	-68, 910, 000	0
无限售条件	A 股	229, 700, 000	68, 910, 000	298, 610, 000
的流通股份	无限售条件的流通股份合计	229, 700, 000	68, 910, 000	298, 610, 000
股份总额		298, 610, 000	0	298, 610, 000

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2021年6月24日