证券代码：601500        股票简称：通用股份       公告编号：2021-040

江苏通用科技股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）发行股票数量及价格

1、发行股票数量：197,986,577 股人民币普通股（A 股）

2、发行股票价格：4.47 元/股

（二）发行对象认购数量和限售期

序号 发行对象 认购股数（股） 金额（元）
锁定期

（月）

1 王哲锋 11,185,682 49,999,998.54 6

2 黄振 6,711,409 29,999,998.23 6

3 钮美玲 6,711,409 29,999,998.23 6

4
安庆市同安产业招商投资基金（有

限合伙）

106,935,126 478,000,013.22 6

5

杭州乐信投资管理有限公司-乐信

飞天 1 号私募证券投资基金
33,333,333 148,999,998.51 6

6 上海长富投资管理有限公司-长富 8,948,545 39,999,996.15 6

序号 发行对象 认购股数（股） 金额（元）
锁定期

（月）

业荣一号私募证券投资基金

7 金洪主 6,711,409 29,999,998.23 6

8 张月仙 6,711,409 29,999,998.23 6

9
江苏银创资本管理有限公司-银创

混合策略 5 号私募证券投资基金

10,738,255 47,999,999.85 6

合计 197,986,577 884,999,999.19

（三）预计上市时间

本次发行新增 197,986,577 股份已于 2021 年 6 月 18 日在中国登记结算有限

责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限

售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行概况

本次发行由江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”） 向

王哲锋、黄振、钮美玲、安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）、杭州乐信

投资管理有限公司-乐信飞天 1 号私募证券投资基金、上海长富投资管理有限公

司-长富业荣一号私募证券投资基金、金洪主、张月仙、江苏银创资本管理有限

公司 -银创混合策略 5 号私募证券投资基金共 9 名特定对象非公开发行

197,986,577 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”），募集资金总额为

884,999,999.19 元，在扣除相关发行费用后，拟用于泰国高性能子午胎项目及补

充流动资金。

（二）发行人董事会、股东大会审议通过本次非公开发行

1、第五届董事会第十次会议

2020 年 9 月 27 日，发行人召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关

于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A

股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关

于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

等议案。

2、2020 年第二次临时股东大会

（1）股东大会的批准

2020 年 10 月 14 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开

发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议

案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜

的议案》等议案。

（2）股东大会的授权

发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董

事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。

3、监管部门的审核过程

2021 年 1 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

发行审核委员会对发行人本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，

发行人本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2021 年 1 月 21 日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192 号），核准发行人本次非公开发行

股票的申请。

（三）本次发行情况

1、发行方式：向特定对象非公开发行股票

2、股票类型：境内上市的人民币普通股（A 股）

3、股票面值：人民币 1.00 元

4、发行数量：197,986,577 股

5、发行价格：4.47 元/股，不低于本次非公开发行股票发行底价 4.47 元/股，

相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 80.11%

6、募集资金总额：884,999,999.19 元

7、发行费用（包括保荐及承销费、律师费用、验资费用、印花税、股权登

记费用）：13,061,988.61 元

8、募集资金净额：871,938,010.58 元

9、保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）

（四）募集资金验资和股份登记情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对认购资

金实收情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了苏公 W[2021]B063 号《验

资报告》。截至 2021 年 6 月 16 日止，华英证券共收到参与本次发行的认购对象

在认购指定账户缴存的认购资金共计 884,999,999.19 元。

2021 年 6 月 16 日，华英证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购

款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据公证天业 2021 年 6 月 16 日出具

的苏公 W[2021]B065 号《验资报告》，截至 2021 年 6 月 16 日止，通用股份本次

非公开发行股票总数量为 197,986,577 股，发行价格为 4.47 元/股，实际募集资金

总额为人民币 884,999,999.19 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币

13,061,988.61 元后，实际募集资金净额为人民币 871,938,010.58 元，其中：新增

股本人民币 197,986,577 元，资本公积人民币 673,951,433.58 元。

本次发行新增股份已于 2021 年 6月 18 日在中登公司上海分公司办理完毕登

记托管相关事宜。

（五）保荐机构、主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和

认购对象合规性的结论意见

华英证券作为通用股份本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）全程参

与了本次发行工作，华英证券认为：

发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市

公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行

股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核

准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192 号）

和发行人第五届董事会第十次会议和 2020 年第二次临时股东大会决议的要求，

符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要

求。

发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股

东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等

有关法律、法规的规定，以及发行人第五届董事会第十次会议和 2020 年第二次

临时股东大会审议通过的发行预案，已向中国证监会报备之发行方案的要求。发

行对象与发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、

主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行

人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以

及与上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形

式间接参与本次发行认购的情形。发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购

对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的

利益。

发行人律师认为：

截至法律意见书出具日，发行人本次发行已取得了必要的批准和授权；本次

发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购合同》《缴款通知书》等法律

文件合法、有效，发行过程公平、公正，发行结果合法、有效，符合《管理办法》

《发行与承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关

规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议；本次发行的认购对象具备认

购本次发行股票的主体资格，符合《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》

等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次

发行的相关决议。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份总量为 197,986,577 股，未超过中国证监会核准的上限。

发行对象总数为 9 名，不超过 35 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况

如下：

序号 发行对象 获配股数（股） 金额（元）
锁定期

（月）

1 王哲锋 11,185,682 49,999,998.54 6

2 黄振 6,711,409 29,999,998.23 6

3 钮美玲 6,711,409 29,999,998.23 6

4

安庆市同安产业招商投资基金（有

限合伙）

106,935,126 478,000,013.22 6

5
杭州乐信投资管理有限公司-乐信

飞天 1 号私募证券投资基金

33,333,333 148,999,998.51 6

6
上海长富投资管理有限公司-长富

业荣一号私募证券投资基金

8,948,545 39,999,996.15 6

7 金洪主 6,711,409 29,999,998.23 6

序号 发行对象 获配股数（股） 金额（元）

锁定期

（月）

8 张月仙 6,711,409 29,999,998.23 6

9

江苏银创资本管理有限公司-银创

混合策略 5 号私募证券投资基金
10,738,255 47,999,999.85 6

合计 197,986,577 884,999,999.19

（二）发行对象情况

本次非公开发行的股票数量为 197,986,577 股，发行对象家数为 9 名，具体

情况如下：

1、王哲锋

姓名 王哲锋

住址 浙江省嵊州市通源乡茶坊村沙地湾口

限售期 6 个月

2、黄振

姓名 黄振

住址 浙江省苍南县龙港镇锦绣名园渔舟唱晚

限售期 6 个月

3、钮美玲

姓名 钮美玲

住址 杭州市余杭区南苑街道东安桂花城金桂苑

限售期 6 个月

4、安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 安庆市宜秀区文苑路安庆智慧产业园一号楼 6 楼

执行事务合伙人 安庆市海源同安投资管理合伙企业（有限合伙）

经营范围 股权投资、投资管理。

限售期 6 个月

5、杭州乐信投资管理有限公司-乐信飞天 1 号私募证券投资基金

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地 浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊 2801 室

注册资本 壹仟万元整

法定代表人 周

主要经营范围 服务：投资管理

限售期 6 个月

6、上海长富投资管理有限公司-长富业荣一号私募证券投资基金

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地 浦东新区金海路 3288 号 4 幢 T339 室

注册资本 人民币 1000.0000 万元整

法定代表人 刘起龙

主要经营范围 投资管理。

限售期 6 个月

7、江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略 5 号私募证券投资基金

企业性质 有限责任公司

注册地 南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 3 幢 2210 室

注册资本 1000 万元整

法定代表人 顾海霞

主要经营范围 投资管理、资产管理

限售期 6 个月

8、金洪主

姓名 金洪主

住址 浙江省绍兴县湖塘街道型塘村东方

限售期 6 个月

9、张月仙

姓名 张月仙

住址 浙江省绍兴市越城区摩尔城御景园

限售期 6 个月

三、本次发行前后前 10 名股东变动情况

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%）

1 红豆集团有限公司 境内非国有法人 539,848,300 61.89

2 国联信托股份有限公司 国有法人 26,542,100 3.04

3 无锡红豆国际投资有限公司 境内非国有法人 20,000,000 2.29

4
北京聚信安盈投资管理有限

公司
境内非国有法人 15,503,875 1.78

5

国通信托有限责任公司－国

通信托·福达 1 号单一资金信

托

其他 13,553,600 1.55

6

浙江宁聚投资管理有限公司

－宁聚量化稳盈 4 期私募证

券投资基金

其他 10,501,900 1.20

7

深圳悟空投资管理有限公司

－悟空蓝海源饶 7 号私募证

券投资基金

其他 9,500,000 1.09

8

宁波宁聚资产管理中心（有

限合伙）－宁聚量化多策略

证券投资基金

其他 7,670,000 0.88

9 吴英 境内自然人 7,225,500 0.83

10 李娟 境内自然人 6,100,000 0.70

合计 656,445,275 75.25

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%）

1 红豆集团有限公司 境内非国有法人 539,848,300  50.44

2
安庆市同安产业招商投资基金

（有限合伙）
其他 106,935,126  9.99

3

杭州乐信投资管理有限公司-

乐信飞天 1 号私募证券投资基

金

其他 33,333,333  3.11

4 国联信托股份有限公司 国有法人 26,542,100  2.48

5 无锡红豆国际投资有限公司 境内非国有法人 20,000,000  1.87

6
北京聚信安盈投资管理有限公

司
境内非国有法人 15,503,875  1.45

7 王哲锋 境内自然人 11,185,682  1.05

8

江苏银创资本管理有限公司－

银创混合策略 5 号私募证券投

资基金

其他 10,738,255  1.00

9

浙江宁聚投资管理有限公司－

宁聚量化稳盈 4 期私募证券投

资基金

其他 10,501,900  0.98

10

深圳悟空投资管理有限公司－

悟空蓝海源饶 7 号私募证券投

资基金

其他 9,500,000  0.89

合计 784,088,571 73.26

（三）本次发行对公司控制权的影响

红豆集团为公司的控股股东，周耀庭、周海江、周海燕、刘连红、顾萃 5

名一致行动人为公司的实际控制人。本次发行前，公司控股股东红豆集团持有公

司股份数量为 539,848,300 股，无锡红豆国际投资有限公司持有公司股份数量为

20,000,000 股，周海江持有公司股份数量为 1,588,407 股，公司董事长顾萃持有

公司股份数量为 5,239,800 股，以上红豆集团及其一致行动人合计持有公司股份

数量为 566,676,507 股，占公司总股份的 64.96%。

本次发行完成后，公司将新增有限售条件流通股 197,986,577 股，总股本将

增至 1,070,276,667 股。控股股东红豆集团及其一致行动人合计持有公司股份数

量为 566,676,507 股，占公司总股份的 52.95%。本次发行不会导致上市公司控制

权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司将增加 197,986,577 股限售流通股，具体股份

变动情况如下：

项目
本次发行前 本次发行后

数量（股） 比例 数量（股） 比例

有限售条件股份 - - 197,986,577 18.50%

无限售条件流通股份 872,290,090 100.00% 872,290,090 81.50%

股份总数 872,290,090 100.00% 1,070,276,667 100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东

的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质

量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司

巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不

会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治

理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结

构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发

展。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级

管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行由投资者以现金方式认购，而且这些投资者与本公司不存在关联方

关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

六、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司

法定代表人 姚志勇

地址 无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元

联系电话 0510-85200510

传真 0510-85203300

保荐代表人 孙毅、赵健程

项目协办人 印豪

项目组成员 李荣、王奇

（二）律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

负责人 吴朴成

地址 南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋五楼

联系电话 025-83308731

传真 025-83329335

经办律师 蒋成、赵小雷、唐莹

（三）会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人 张彩斌

地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层

联系电话 0510-68567758

传真 0510-68567788

经办会计师 沈岩、季军、滕飞

七、备查文件

1、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏通用科技股份有

限公司本次非公开发行股票出具的相关验资报告；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通用科技股份有限公司非公开发

行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

3、华英证券有限责任公司关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行

股票发行过程和认购对象合规性的报告；

4、江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。

特此公告。