1

 证券代码：600485  证券简称：*ST 信威  公告编号：临 2021-027

北京信威科技集团股份有限公司

关于股票摘牌后转入股转系统相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年5月25日，北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海

证券交易所自律监管决定书《关于北京信威科技集团股份有限公司股票终止上市的决

定》（【2021】216号）。根据上海证券交易所安排，公司股票将在2021年6月1日予

以摘牌，公司股票终止上市。

一、终止上市后股票办理股份确权、登记和托管的手续及安排

1、公司股票终止上市后，将转入股转系统进行股份转让。根据《全国中小企业

股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》的相关规定，股东需在公司股

票终止上市后办理股份确权登记，其股票方可在股转系统进行挂牌转让。股东可到公

司聘请的代办机构或其他具有全国中小企业股份转让业务资格的代办机构办理股份

重新确权、登记和托管手续。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第14.3.27条、第14.3.28

条等规定，预计公司股票将在上海证券交易所公告股票终止上市决定之日起45个交易

日内开始在股转系统挂牌转让。

3、公司正在推进具有全国中小企业股份转让业务资格的代办机构的聘请工作，

待代办机构选定后，公司将及时进行披露。

二、终止上市后的联系方式

1、联系人：公司董事会办公室

2、联系电话：010-62802618

3、联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日