证券代码：600781         证券简称：ST 辅仁        公告编号：2021-028

辅仁药业集团制药股份有限公司

关于控股股东股份冻结公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次股份被冻结基本情况

序

号

股东名

称

是否

为控

股股

东

冻结股份数

量

占其所持

股份比例

占公司总

股本比例

冻结股

份是否

为限售

股

冻结

起始日

冻

结

到

期

日

冻

结

申

请

人

冻

结

原

因

1

辅仁药

业集团

有限公

司

是 147,727,255 100% 23.56% 注 1

2021年

5月 20

日

（注 2）

注

3
-

借

款

纠

纷

注 1：其中限售流通股 93,712,256股，无限售流通股 54,014,999 股；注 2：

本次冻结为轮候冻结，自转为正式冻结之日起生效；注３：本次冻结期限 36 个

月。

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。

股东名称 持股数量
持股比

例

累计被冻结数

量

占其所持股

份比例

占公司总股本

比例

辅仁药业集团

有限公司
147,727,255 23.56% 147,727,255 100% 23.56%

合计 147,727,255 23.56% 147,727,255 100% 23.56%

三、控股股东其他情况

1.截止目前，辅仁集团逾期债务约38.45亿元。因逾期债务，辅仁集团面临

多起诉讼，诉讼涉及金额约38亿元，具体金额尚需进一步核实。

2.截止目前，公司偿还所欠控股股东及其关联方款项后，公司向控股股东及

关联方提供借款余额168,772.81万元；公司向控股股东及关联方提供连带责任担

保247,965.31万元，尚有担保余额174,695.17万元。上述事项构成关联方资金占

用及违规担保，预计一个月之内无法解决。

3.控股股东股份被冻结事项对公司控制权、股权结构、公司治理暂不会产生

影响。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2021年 5月 22日