证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-055

债券代码：110058            债券简称：永鼎转债

转股代码：190058            转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动因公司股本变动及信息披露义务人减持所致，不触及要约

收购；

 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东永鼎集团有

限公司（以下简称“永鼎集团”）及其一致行动人莫林弟先生出具的《江苏永鼎

股份有限公司简式权益变动报告书》，因公司实施2017年股权激励增发限制性股

票、以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份以及公司可转债转股被动稀释

等原因导致其持有公司股份比例累计减少超过5%。现将相关权益变动情况公告如

下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人名称 永鼎集团有限公司

住所 吴江区黎里镇江苏路 1号

法定代表人 蔡渊

注册资本 人民币 25,000 万元

统一社会信用代码 913205097222056497

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

经营期限 2001 年 2月 28 日 至 无固定期限

经营范围 许可项目：货物进出口；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项

目工程总承包；各类工程建设活动；进出口代理；电力设施承装、承修、

承试；建设工程设计；建设工程监理；发电、输电、供电业务（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

审批结果为准）一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资

金从事投资活动；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务

派遣服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；餐饮管理；有色金属合

金制造；有色金属合金销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产

租赁；光伏发电设备租赁；电子专用设备制造；电气机械设备销售；电

气设备销售；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；光伏设备及

元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开

关控制设备制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；海上风力发

电机组销售；发电技术服务；发电机及发电机组销售；电力设施器材制

造；配电开关控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装

置销售；电工器材销售；电工器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器

仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；

通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；机械电气设备

制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东及持股比例 莫林弟持有 89.725%股权；莫思铭持有 10.275%股权。

信息披露义务人姓名 莫林弟

性别 男

国籍 中国

身份证号码 320525196304******

住所 江苏省吴江区芦墟镇桃园路 66号

其他国家或地区居留权 无

（二）信息披露义务人合计权益变动明细

单位：股

序

号

时间 事项 公司总股本

信息披露义务

人合计持股

占总股

本比例

累计权益

变动比例

1 2015/8/7 2015 年非公开发行股份登记完成 472,496,546 175,925,886 37.233% —

2 2016/6/8

2015 年度利润分配及公积金转增股份

（10 送 3 转 7）上市

944,993,092 351,851,772 37.233% 0

3 2017/10/10 2017 年股权激励限制性股票登记完成 963,893,092 351,851,772 36.503% -0.730%

4 2018/5/22 2017 年度权益分配股份（10 送 3）上市 1,253,061,020 457,407,303 36.503% -0.730%

5

2018/9/18、

2019/3/29、

2019/6/28、

2019/10/25

回购注销部分股权激励限制性股票 1,245,409,870 457,407,303 36.727% -0.506%

6

2019/10/22-

2020/3/31

可转债转股 1,245,508,957  457,407,303 36.724% -0.509%

7 2020/6/24 回购注销部分股权激励限制性股票 1,238,373,907 457,407,303 36.936% -0.297%

8

2020/4/1-

2020/6/30

可转债转股 1,238,381,946 457,407,303 36.936% -0.297%

9 2020/7/20 集中竞价减持(永鼎集团） 1,238,381,946 445,023,523 35.936% -1.297%

10

2020/7/23-

2020/7/27

大宗交易减持（永鼎集团） 1,238,381,946 425,023,523 34.321% -2.912%

11

2020/7/1-

2020/7/27

可转债转股 1,238,384,324 425,023,523 34.321% -2.912%

12

2020/7/28-

2021/5/7

可转债转股 1,380,872,983 425,023,523 30.779% -6.454%

注：1、第 7、9、10 项“公司总股本”不包含该期间因可转债转股增加的股本。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制

或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证

券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动报告前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

单位：股

股东名称 股份性质
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数 占总股本比例 股数 占总股本比例

永鼎集团
限售股 54,108,367 11.451% — —

无限售流通股 121,620,959 25.740% 424,512,467 30.742%

莫林弟 无限售流通股 196,560 0.042% 511,056 0.037%

一致行动人合计 175,925,886 37.233% 425,023,523 30.779%

总股本 472,496,546 100.00% 1,380,872,983 100.00%

注：1、本次权益变动前，永鼎集团持有的限售股份为2015年认购公司非公开发行股份

所得，此部分限售股及限售期内转增股份已于2018年8月7日全部解除限售。

2、本次权益变动前持股比例以前次权益变动报告书新增股份登记完成后公司总股本

472,496,546 股为计算基数；

3、由于“永鼎转债”转股，截至 2021 年 5 月 7 日，公司总股本为 1,380,872,983 股。

三、其他情况说明

（一）本次权益变动主要为公司股本变动及信息披露义务人减持所致，不涉

及资金来源。

（二）本次权益变动后，永鼎集团及其一致行动人合计持有公司股份

425,023,523股，占公司总股本的30.78%，不会导致公司控股股东及实际控制人

发生变化。

（三）永鼎集团于 2021 年 4 月 17 日通过上市公司披露其减持计划公告，计

划在减持计划公告之日起十五个交易日后 6 个月内，拟通过集中竞价交易方式减

持公司股份不超过 27,617,439 股。内容详见上海证券交易所网站《控股股东集

中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-034）。截至本公告披露日，上述

减持计划尚未开始实施。

（四）根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，信息披露义务人永鼎集

团及其一致行动人编制并披露了权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海

证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司简式权益

变动报告书》。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日