证券代码：603797         证券简称：联泰环保        公告编号：2021-040

转债代码：113526         转债简称：联泰转债

转股代码：191526         转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

关于2021年第一季度报告的更正补充公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日披露

了《广东联泰环保股份有限公司 2021 年第一季度报告》《广东联泰环保股份有限

公司 2021 年第一季度报告正文》，因信息披露工作人员对有关限售股份规则理解

有误，需对 2021 年度第一季度报告中有关股东情况部分内容予以更正并进行补

充说明，具体如下：

“二、公司基本情况

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条

件股东）持股情况表”

更正前：

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称（全称）
期末持股

数量

比例

(%)

持有有限售

条件股份数

量

质押或冻结情

况
股东性质

股份状态
数

量

广东省联泰集团有限公

司
220,241,280 48.96 220,241,280 无 0 境内非国有法人

深圳市联泰投资集团有

限公司
71,469,440 15.89 71,469,440 无 0 境内非国有法人

深圳鼎航投资有限公司 21,889,280 4.87 21,889,280 无 0 境内非国有法人

方峰 6,680,000 1.49 0 未知 - 境内自然人

蔡春生 3,050,221 0.68 0 未知 - 境内自然人

吴明凤 1,948,873 0.43 0 未知 - 境内自然人

汕头市信达彩印包装材

料有限公司
1,916,138 0.43 0 未知 - 境内非国有法人

孙振雄 1,866,688 0.41 0 未知 - 境内自然人

伍彩霞 1,133,560 0.25 0 未知 - 境内自然人

陈甲生 881,592 0.20 0 未知 - 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通

股的数量

股份种类及数量

种类 数量

方峰 6,680,000 人民币普通股 6,680,000

蔡春生 3,050,221 人民币普通股 3,050,221

吴明凤 1,948,873 人民币普通股 1,948,873

汕头市信达彩印包装材料有限公司 1,916,138 人民币普通股 1,916,138

孙振雄 1,866,688 人民币普通股 1,866,688

伍彩霞 1,133,560 人民币普通股 1,133,560

陈甲生 881,592 人民币普通股 881,592

周菊妹 859,500 人民币普通股 859,500

周海峰 763,960 人民币普通股 763,960

林航 638,900 人民币普通股 638,900

更正后：

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称（全称）
期末持股

数量

比例

(%)

持有有限售

条件股份数

量

质押或冻结情

况
股东性质

股份状态
数

量

广东省联泰集团有限公

司
220,241,280 48.96 0 无 0 境内非国有法人

深圳市联泰投资集团有

限公司
71,469,440 15.89 0 无 0 境内非国有法人

深圳鼎航投资有限公司 21,889,280 4.87 0 无 0 境内非国有法人

方峰 6,680,000 1.49 0 未知 - 境内自然人

蔡春生 3,050,221 0.68 0 未知 - 境内自然人

吴明凤 1,948,873 0.43 0 未知 - 境内自然人

汕头市信达彩印包装材

料有限公司
1,916,138 0.43 0 未知 - 未知

孙振雄 1,866,688 0.41 0 未知 - 境内自然人

伍彩霞 1,133,560 0.25 0 未知 - 境内自然人

陈甲生 881,592 0.20 0 未知 - 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量

股的数量 种类 数量

广东省联泰集团有限公司 220,241,280 人民币普通股 220,241,280

深圳市联泰投资集团有限公司 71,469,440 人民币普通股 71,469,440

深圳鼎航投资有限公司 21,889,280 人民币普通股 21,889,280

方峰 6,680,000 人民币普通股 6,680,000

蔡春生 3,050,221 人民币普通股 3,050,221

吴明凤 1,948,873 人民币普通股 1,948,873

汕头市信达彩印包装材料有限公司 1,916,138 人民币普通股 1,916,138

孙振雄 1,866,688 人民币普通股 1,866,688

伍彩霞 1,133,560 人民币普通股 1,133,560

陈甲生 881,592 人民币普通股 881,592

补充说明：2020 年 5 月，公司收到控股股东广东省联泰集团有限公司及公

司第二大股东深圳市联泰投资集团有限公司出具的《关于不减持的承诺函》（公

告编号“2020-051”），明确自公司非公开发行股票的定价基准日前六个月至本次

发行完成后六个月不减持所持有的联泰环保股票或者联泰环保其他具有股权性

质的证券。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司 2021 年第一季度报告全文

及正文（更新后）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。由此给投

资者带来不便，公司深表歉意。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日