证券代码：603458        证券简称：勘设股份       公告编号：2021-016

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于持股 5%以下股东（非董监高）集中竞价减持

股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况：股东贾龙、龙万学、范贵鹏、马平均、薛淑华、

刘正银、吴传荣、杨胜波、罗来明、刘志勇、杨培、饶毅刚、赵杰华、刘曙光系

公司首次公开发行前持有公司股票的前 28 名股东（该部分股东为公司持股 5%

以下股东，非公司现任董监高人员），其在公司首次公开发行时承诺：本人持有

的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持

公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由

公司及时予以公告。

 集中竞价减持计划的实施结果情况：

股东贾龙、龙万学、范贵鹏、马平均、薛淑华、刘正银、吴传荣、杨胜波、

罗来明、刘志勇、杨培、饶毅刚、赵杰华、刘曙光的减持计划详见公司 2020 年

9 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于持

股 5%以下股东（非董监高）集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2020-035）。

根据上述公告，上述股东计划拟减持合计不超过 12,234,964 股，占公司总

股本的 5.07%；截至 2021年 4月 16日上述股东实际减持合计 9,856,579 股，占

公司总股本的 4.08%，未完成数量合计 2,378,385 股。

截至 2021年 4 月 16日，股东贾龙、龙万学、范贵鹏、马平均、薛淑华、刘

正银、吴传荣、杨胜波、罗来明、刘志勇、杨培、饶毅刚、赵杰华、刘曙光的减

持期间已届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名

称
股东身份

持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

贾龙 5%以下股东 6,510,036 2.69%
IPO前取得：3,453,600 股

其他方式取得：3,056,436 股

龙万学 5%以下股东 5,339,828 2.21%
IPO前取得：2,832,800 股

其他方式取得：2,507,028 股

范贵鹏 5%以下股东 5,274,795 2.18%
IPO前取得：2,798,300 股

其他方式取得：2,476,495 股

马平均 5%以下股东 2,500,641 1.03%
IPO前取得：1,326,600 股

其他方式取得：1,174,041 股

薛淑华 5%以下股东 2,499,458 1.03%
IPO前取得：1,260,800 股

其他方式取得：1,238,658 股

刘正银 5%以下股东 2,094,989 0.87%
IPO前取得：1,111,400 股

其他方式取得：983,589 股

吴传荣 5%以下股东 1,728,733 0.72%
IPO前取得：917,100 股

其他方式取得：811,633 股

杨胜波 5%以下股东 778,525 0.32%
IPO前取得：346,145 股

其他方式取得：432,380 股

罗来明 5%以下股东 758,095 0.31%
IPO前取得：153,490 股

其他方式取得：604,605 股

刘志勇 5%以下股东 695,643 0.29%
IPO前取得：219,300 股

其他方式取得：476,343 股

杨培 5%以下股东 644,755 0.27%
IPO前取得：301,700 股

其他方式取得：343,055 股

饶毅刚 5%以下股东 592,898 0.25%

IPO前取得：259,850 股

集中竞价交易取得：700 股

其他方式取得：332,348 股

赵杰华 5%以下股东 422,526 0.17%
IPO前取得：38,685股

其他方式取得：383,841 股

刘曙光 5%以下股东 381,388 0.16%

IPO前取得：83,150股

集中竞价交易取得：3,000 股

其他方式取得：295,238 股

注：上述减持来源中，其他方式取得为资本公积金转增股本方式取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/

股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股

数量

（股）

当前持股

比例

贾龙 2,149,903 0.89%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

15.14－

15.83
33,207,758.80

未完成：

97股
4,360,133 1.81%

龙万学 1,800,000 0.75%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

14.57－

16.78
27,737,489.00

未完成：

12751股
3,539,828 1.47%

范贵鹏 1,499,931 0.62%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

14.20－

15.87
22,737,618.85

未完成：

69股
3,774,864 1.56%

马平均 630,000 0.26%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

15.00－

17.30
10,074,500.00

未完成：

70000股
1,870,641 0.77%

薛淑华 636,620 0.26%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

14.97－

15.43
9,670,758.40

未完成：

363380股
1,862,838 0.77%

刘正银 366,150 0.15%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

15.50－

16.20
5,902,360.43

未完成：

50股
1,728,839 0.72%

吴传荣 432,183 0.18%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

14.20－

17.30
6,841,929.72 已完成 1,296,550 0.54%

杨胜波 150,000 0.06%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

14.24－

14.26
2,137,500.00

未完成：

628,525

股

628,525 0.26%

罗来明 230,535 0.10%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

15.15－

17.45
3,812,454.00

未完成：

527560股
527,560 0.22%

刘志勇 695,643 0.29%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

15.29－

16.10
10,824,847.18 已完成 0 0%

杨培 281,700 0.12%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

15.40－

16.93
4,420,360.00

未完成：

363055股
363,055 0.15%

饶毅刚 180,000 0.075%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

16.82－

17.18
3,060,700.00

未完成：

412898股
412,898 0.17%

赵杰华 422,526 0.18%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

15.08－

15.60
6,544,982.80 已完成 0 0%

刘曙光 381,388 0.16%
2020/10/19～

2021/4/16

集中竞

价交易

15.41－

16.21
5,894,431.38 已完成 0 0%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2021/4/17