证券代码：603005       证券简称：晶方科技         公告编号：临 2019-053

苏州晶方半导体科技股份有限公司

股票交易风险提示公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

● 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

于 2019 年 12 月 9 日、10 日、11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超

过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情

形，12 月 12 日公司股价再次涨停。

● 截止 2019 年 12 月 12 日，公司股东 EIPAT、英菲中新尚有在执行的减持

计划，其中 EIPAT 计划自 2019 年 7 月 17 日至 2020 年 1 月 17 日减持不超过

23,419,195 股，即不超过公司总股本的 10%，目前已减持 2,296,794 股份，占公

司注册资本的比例为 0.98%。英菲中新计划自 2019 年 12 月 5 日至 2020 年 6 月 4

日减持不超过 1,152,400 股股份，即不超过公司总股本的 0.5%。

● 截至 2019 年 12 月 12 日收盘，公司静态市盈率为 136.76，根据中国证

监会发布的行业分类结果，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造业的平均

静态市盈率为 91.01，公司市盈率高于行业平均水平。

● 公司目前生产经营情况较去年未发生重大变化，不存在应披露而未披露

的重大信息。

● 敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

公司股票于2019年12月9日、10日、11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏

离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交

易异常波动情形，12月12日公司股价再次涨停。公司现对有关事项和风险说明如

下，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、公司所处行业及主营业务领域未发生变化

公司所处行业与主营业务领域未发生变化，目前生产经营情况正常有序，市

场环境与行业政策稳定，日常经营情况较去年没有发生重大变化，不存在应披露

而未披露的重大信息。

二、二级市场交易风险

公司股票于 2019 年 12 月 9 日、10 日、11 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅

偏离值累计超过 20%，波动幅度较大，12 月 12 日公司股价再次涨停。截至 2019

年 12 月 12 日收盘，公司静态市盈率为 136.76，根据中国证监会发布的行业分

类结果，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造业的平均静态市盈率为

91.01，公司静态市盈率高于行业平均水平。

截止 2019 年 12 月 12 日收盘，公司 TTM 市盈率为 105，根据中国证监会发

布的行业分类结果，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造业的平均 TTM

市盈率为 56.52，公司 TTM 市盈率高于行业平均水平。

公司所处同行业上市公司静态市盈率、TTM 市盈率、市净率等指标情况比较

如下：

公司名称 证券代码 静态市盈率 TTM 市盈率 市净率

长电科技 600584 -39.96 -32.97 3.05

华天科技 002185 47.09 79.81 3.22

通富微电 002156 147.23 -304.63 3.05

晶方科技 603005 136.76 105 5.16

行业平均值 91.01 56.52 6.57

根据上表数据，公司静态市盈率、TTM 市盈率均处于高水平，市净率也高于

同行业上市公司，敬请投资者关注二级市场的投资风险。

三、行业与市场风险

1、产业周期波动风险。公司属于集成电路行业，集成电路产业的发展受国

际贸易环境与产业周期因素的影响，如果国际环境与产业周期发生不利变化，将

对行业发展带来相应的不利影响。
2、产业技术变革风险。公司处于集成电路封测行业，所处行业技术发展与

变革速度较快，如果未能跟上技术更新发展的速度，将对行业及公司的经营带来

不利影响。

3、市场波动风险。公司主要产品包括影像传感芯片、指纹识别芯片等，公

司产品市场景气程度受手机等消费类电子产品的市场需求、技术发展变化等因素

影响，如果手机等终端电子产品的市场需求、技术发展出现较大变化，将对公司

所处市场景气程度带来不利影响。

4、产业政策变化风险。国家为鼓励和促进集成电路产业的发展制定了相关

优惠政策，如果国家产业政策、优惠措施等发生调整，将对行业及公司经营带来

不利影响。

5、汇率波动风险。公司产品以内销、外销展开，外销主要以美元结算，如

果人民币对美元汇率发生较大幅度波动，将对公司的经营带来不利影响

敬请投资者关注上述行业与市场特征风险。

四、股东减持风险

公司股东 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.（以下简称

“EIPAT”）于 2019 年 7 月 17 日发布了股份减持计划公告，计划自 2019 年 7 月

17日至2020年1月17日减持不超过23,419,195股，即不超过公司总股本的10%，

具体详见公司于 2019 年 7 月 17 日披露的《晶方科技持股 5%以上股东减持股份

计划公告》（公告编号：临 2019-039）。截止目前，该减持计划 EIPAT 已减持

2,296,794 股份，占公司注册资本的比例为 0.98%，其本次减持计划尚未实施完

毕。公司首次公开发行股票上市时，EIPAT 持有公司股份总数为 57,160,964

股，占公司总股本比例为 24.56%，截止 2019 年 12 月 12 日，EIPAT 累计减持公

司股份数为 30,251,327 股股份，占公司目前注册资本的比例为 13.17%,其中通

过协议转让 21,677,753 股股份给国家集成电路产业投资基金股份有限公司，占

公司注册资本的比例为 9.32%。通过大宗交易转让 1,592,942 股股份给霍尔果斯

智盈股权投资合伙企业（有限合伙），占公司注册资本比例为 0.68%。通过集中

竞价累计减持 6,980,632 股股份，占公司目前注册资本比例为 3.04%。

公司股东英菲尼迪-中新创业投资企业（以下简称“英菲中新”）于 2019 年

12 月 3 日发布股份减持计划公告，计划自 2019 年 12 月 5 日至 2020 年 6 月 4 日
减持不超过 1,152,400 股股份，即不超过公司总股本的 0.5%，具体详见公司于

2019 年 12 月 3 日披露的《晶方科技股东减持股份计划公告》（公告编号：临

2019-051）。公司首次公开发行股票上市时，英菲中新持有公司股份总数为

13,449,638 股，占公司注册资本比例为 5.93%，截止 2019 年 12 月 3 日发布减持

计划公告日，其累计减持公司股份数为 12,297,238 股，占公司目前总股本的比

例为 5.35%。

    敬请投资者关注上述股东减持风险。

五、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等

有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，

董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披

露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期

披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的

信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

                                         2019 年 12 月 13 日