股票简称: 百利电气 股票代码: 600468

天津百利特精电气股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

公告编号: 2017-076

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●公司股票交易连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达 20%,属于股票交易价格异常波动的情形。
- ●公司所属行业为"制造业"中的"电气机械和器材制造业(分类代码 C38)",目前公司股票市盈率为119.87,与同行业可比上市公司平均市盈率54.77相比显著偏高,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称:公司)股票交易连续2个交易日内(2017年10月30日、10月31日)日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司《2017年第三季度报告》已于2017年10月30日披露,相关情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017年第三季度报告全文》。

2017年1-9月,公司实现营业收入95,219.48万元;归属于上市公司股东的净利润4,743.14万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,327.27万元,2016年同期可比数据基数较小。

截至目前,公司生产经营情况未发生重大变化。

公司主要业务处于充分竞争市场,市场容量大,竞争对手多,存

在一定的市场风险。此外,公司主要产品原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本,进而影响公司的盈利水平,敬请广大投资者注意投资风险。

- (二)公司因筹划重大资产重组事项,经申请,公司股票自 2017 年 5 月 16 日起连续停牌。因公司与交易对方对拟入股合资公司的相 关技术等无形资产的估值未达成一致,2017年 10 月 13 日,公司召 开董事会六届二十六次会议,审议通过同意终止本次重大资产重组。
- (三) 2017 年 10 月 30 日,公司发布《关于控股股东拟进行混合所有制改革暨公司股票复牌的公告》,公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司拟进行混合所有制改革,或将导致本公司实际控制人发生变更,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》 等相关法律法规的规定,经申请,公司股票已于2017年10月30日 开市起复牌。

上述信息详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的相关公告。

- (四)除前述事项外,本公司、控股股东及间接控制人没有正在 筹划涉及我公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产 剥离和资产注入等重大事项。
- (五)公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,亦未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

- (一)液压集团混合所有制改革方案虽经该公司及其控股股东——天津百利机械装备集团有限公司董事会审议通过,但尚需履行相应 国资程序,并将在天津产权交易中心公开挂牌交易,因此尚存在诸多 不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
- (二)根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为"制造业"中的"电气机械和器材制造业(分类代码C38)"。截至2017年10月31日,可比其他"电气机械和器材制造业"上市公司的股价及市盈率情况如下:

股票简称	股票代码	2017-10-31 股票收盘价格 (元/股)	市盈率 PE (LYR) (倍)
平高电气	600312	10.7000	11.9019
特变电工	600089	10.0400	17. 0453
置信电气	600517	6. 6100	18.9607
中国西电	601179	5. 2200	23. 7231
四方股份	601126	9. 0300	24. 8126
宝胜股份	600973	5. 4200	24. 9327
正泰电器	601877	25. 4700	25. 0780
中天科技	600522	13. 2200	25. 5241
永鼎股份	600105	8. 0000	30. 7794
精达股份	600577	4. 2700	37. 2868
亨通光电	600487	36. 7200	37. 9302
杭电股份	603618	8. 5900	43. 3931
泰豪科技	600590	12.8100	68.9964
东方电缆	603606	11. 5600	69. 3265
宝光股份	600379	11. 4900	74. 9772
保变电气	600550	7. 7700	109. 2652
百利电气	600468	7.8700	119. 8656
国电南自	600268	6. 2400	125. 7913
长城电工	600192	7.6300	151. 0435
同行业可比公司平均值			54.77

注:数据来源于Wind资讯,仅供参考。

从上表可以看出,公司股价处于行业市盈率较高水平。公司股票价格可能会因为行业发展、经营状况、内外部环境的变化等诸多因素 而发生波动,敬请投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇一七年十一月一日