上海证券交易所 纪律处分决定书

〔2024〕42号

关于对中贝通信集团股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定

当事人:

中贝通信集团股份有限公司,A股证券简称:中贝通信,A 股证券代码: 603220;

李六兵,中贝通信集团股份有限公司时任董事长兼总经理;

陆念庆, 中贝通信集团股份有限公司时任董事会秘书。

一、上市公司及相关主体违规情况

(一)信息披露不及时、不公平

2023年8月14日晚间,中贝通信集团股份有限公司(以下简称公司)在官方微信公众号发布文章《积极开创算力服务强力合作崭新局面》称,"李董事长亲自领导公司算力建设与算力能力提升,目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,现已完成土建与园区配套,机房配套已启动,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P"。8月15日,公司股价上涨6.02%。

- 8月20日,公司在官方微信公众号发布文章《中贝通信——智算未来》称,公司董事长李六兵在2023年8月18日至19日参加2023中国算力大会期间,接受了工信部新闻中心记者的专访,李董事长称,"目前已部署合肥与长三角两个算力中心,……总体建成后最大可提供算力10000P的能力"。自8月21日起,公司股价连续三个交易日分别上涨2.76%、10%、6.79%,并于8月23日触及涨幅异常波动。8月24日,公司披露股票交易异常波动公告称,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
- 8月29日,公司披露对外投资公告称,公司拟在安徽省合肥市蜀山区经济开发区投资建设中贝通信合肥智算中心项目,计划总投资金额约8.5亿元。公司股价于8月29日、8月30日涨

停,8月31日继续上涨7.67%,并触及涨幅异动。

公司算力中心建设事项为市场高度关注,属于可能对公司股票价格产生较大影响的重大信息。公司及有关责任人于 8 月 14 日至 8 月 20 日期间通过微信公众号、接受采访等渠道先于法定媒体发布相关信息,发布后股价触及异常波动。同时,公司在 8 月 24 日的异常波动公告中未披露正在筹划中的重大事项,而是称不存在应披露而未披露的信息,迟至 8 月 29 日才予以公告,信息披露不及时、不公平,且信息披露前后不一致。

(二)对外投资事项未履行披露义务和决策程序

2023年9月22日晚间,微信公众号蜀山发布发文《55亿!中贝通信华东基地正式落户合肥蜀山区》。公司股价于9月22日涨停,并于9月25日触及涨幅异常波动,公司披露股票交易异常波动公告称,不存在应披露而未披露的信息。2023年10月12日,公司披露公告称,公司于2023年9月22日与合肥蜀山经济开发区管理委员会就公司华东基地项目投资情况进行磋商并达成初步意向。

2023年9月28日,公司与合肥蜀山经济开发区管理委员会签订了《中贝通信华东基地项目招商引资协议》,公司拟在蜀山经济开发区建设中贝通信华东基地,主要包含低碳 AI 算力中心及高效动力及储能电池 PACK 项目,项目投资总额约55亿元,占最近一期经审计归母净资产的308.30%,最终以项目备案投资额为准,协议自签署时生效。该对外投资事项达到股东大会审议

标准,但公司未及时履行相应决策程序和披露义务。经监管督促,公司于2023年12月7日、12月26日披露公告称,公司分别于12月6日、12月25日召开董事会、股东大会补充审议通过了关于签订招商引资协议的议案。

公司在筹划对外投资过程中,合作方在微信公众号发布相关 合作信息,公司股价触及涨幅异常波动,公司在股票交易异常波 动公告中未及时披露合作事项,直至10月12日才予以公告,相 关信息披露不及时。同时,后续双方签订招商引资协议,公司未 及时披露该重大投资进展情况,且该重大投资未及时履行董事 会、股东大会的决策程序。

二、责任认定和处分决定

(一)责任认定

公司多次先于法定信息披露渠道,通过微信公众号对外发布可能对股票价格产生较大影响的重大信息,异常波动公告未及时披露正在筹划重大事项,信息披露不及时、不公平。同时,公司未及时披露对外投资事项及相关进展情况,且该事项未及时履行相应决策程序,违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第2.1.1条、第2.1.6条、第2.1.7条、第2.1.8条、第2.3.5条等有关规定。

责任人方面,时任董事长兼总经理李六兵先于法定披露渠道在接受采访时发布重大信息,且其作为公司主要负责人和信息披露第一责任人,对公司违规行为也负有责任。时任董事会秘书陆

念庆作为公司信息披露事项的具体负责人,未能勤勉尽责,对公司违规行为负有责任,违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定以及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。

(二)公司及相关责任人异议理由

公司及全体责任人提出异议称,本次违规主要是公司工作人员对规则理解不到位导致,不存在主观故意并积极纠正,公司全体董监高在相关期间未减持公司股票以谋求短期利益。李六兵还提出,其作为公司董事长积极跟进相关项目的信息披露工作,公众号及发言稿内容均提前与董办工作人员沟通确认,请酌情考虑减轻处罚。

(三)纪律处分决定

对于上述申辩理由,上海证券交易所(以下简称本所)纪律 处分委员会经审核认为:

上市公司应当及时、公平地披露信息,并保证所披露信息的真实、准确、完整。相关董事、高级管理人员应当勤勉尽责履职,具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验,督促公司按照有关规定履行信息披露义务。公司及有关责任人所称对规则理解不到位、不存在主观故意等理由不影响违规事实的认定及责任承担。时任董事长兼总经理李六兵先于法定披露渠道在接受采访时发布可能对公司股价产生较大影响的重大信息,同时其作为公

司主要负责人和信息披露第一责任人,对公司信息披露不及时、不公平及对外投资事项违规也负有责任,其所称已经与董办人员充分沟通、工作人员对规则理解不到位等不能成为减免违规责任的合理理由。此外,公司所称全体董监高未在相关期间减持谋利,与本案违规事实的认定无直接关联,且公司补充履行审议程序及信息披露,系其应当履行的法定义务,不能成为减免责任的合理理由。

鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》的有关规定,本所作出如下纪律处分决定:对中贝通信集团股份有限公司及时任董事长兼总经理李六兵、时任董事会秘书陆念庆予以通报批评。

对于上述纪律处分,本所将通报中国证监会,并记入上市公司诚信档案。

根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》,请你公司及董事、监事和高级管理人员(以下简称董监高人员)采取有效措施对相关违规事项进行整改,并结合本决定书指出的违规事项,就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查,制定有针对性的防范措施,切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内,向本所提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。

你公司及董监高人员应当举一反三,避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作,认真履行信息披露义务;董监高人员应当履行忠实、勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司按规则披露所有重大信息。

上海证券交易所 2024年2月19日